
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

KATILIMLAR

1 3347 ABDULGAFUR BONCUK 11A 39 1 38,75 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 1 4,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 62 7 60,25 318,908 660

2 159 YASİN DEMİR 12E 31 9 28,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 15 6 13,50 1 0 1,00 1 1 0,75 62 21 56,75 309,718 757

3 95 HEDİYE DANSUK 12F 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 4 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 50 19 45,25 274,955 1216

4 3233 EKREM TEKBALIK 11A 31 7 29,25 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 48 11 45,25 274,853 1220

5 12 ÖMER ÖZKAN 12A 25 13 21,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 10 2 9,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 50 31 42,25 266,828 1321

6 10 LİONEL ANDREAS MESSİ12F 26 11 23,25 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 7 1 6,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 47 19 42,25 266,593 1323

7 22 ANGEL Dİ MARİA 12F 31 8 29,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 3 2,25 47 18 42,50 266,580 1324

8 2014 SEHER TÜRKMEN 11A 27 10 24,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 7 3 6,25 1 1 0,75 2 0 2,00 46 16 42,00 265,765 1338

9 11 ABDULBAKİABAY 12A 28 10 25,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 5 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 48 26 41,50 264,075 1363

10 2859 GÜLBAHAR ÖZGÜLDÜ 11F 28 9 25,75 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 42 16 38,00 253,463 1514

11 13 MUSA DOĞRUL 12A 25 12 22,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 6 1 5,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 43 22 37,50 252,560 1525

12 40 RAHİME KEMALOĞULLARI12G 26 10 23,50 3 0 3,00 4 0 4,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 1 1,75 40 11 37,25 251,440 1544

13 0 FURKAN ÇOBAN 11A 20 13 16,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 9 9 6,75 0 5 -1,25 2 5 0,75 3 3 2,25 47 41 36,75 250,878 1550

14 42 GÜLSÜM KURTBOĞAN 12B 24 12 21,00 2 0 2,00 3 2 2,50 7 5 5,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 42 27 35,25 245,825 1615

15 15 BENNUR BOZKURT 12A 26 9 23,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 3 2,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 20 35,00 244,613 1633

16 0 SABRİ  BAYDILI 12 15 18 10,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 11 10 8,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 45 43 34,25 244,280 1635

17 51 MEHMET ARTIKBOĞA 12 25 9 22,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 41 25 34,75 244,038 1637

18 3315 HÜSEYİN POLATEL 11A 24 12 21,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 42 30 34,50 243,440 1645

19 3018 EMİNE MIZRAK 11A 26 7 24,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 3 1,25 2 5 0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 40 22 34,50 243,058 1652

20 16 ZEYNEP EBRAR 12A 24 14 20,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 8 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 42 32 34,00 242,185 1663

21 62 SEBASTİAN SZYMANSKİ12 24 14 20,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 42 32 34,00 242,065 1666

22 0 ZEO ZZZ   24 10 21,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 38 20 33,00 238,975 1701

23 118 MERVE RIZVANOĞLU 12G 25 15 21,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 39 24 33,00 238,898 1702

24 73 HALİT BOZKURT 12C 20 18 15,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 12 4 11,00 1 1 0,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 43 45 31,75 235,910 1748

25 2840 BERFİN ÖZGÜLDÜ 11F 23 11 20,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 36 19 31,25 233,883 1769

26 0 BEYHAN KÜÇÜKBAYRAK12B 18 11 15,25 3 2 2,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 2 0,50 6 2 5,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 37 24 31,00 233,748 1770

27 162 BİLAL ER 12E 20 12 17,00 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 35 18 30,50 231,890 1792

28 393 FATİH IŞIKDAĞ 12G 27 12 24,00 3 0 3,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 35 17 30,75 231,745 1794

29 43 FATİH DEMİR 12 19 14 15,50 2 0 2,00 5 0 5,00 5 4 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 35 23 29,25 228,400 1844
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

KATILIMLAR

30 483 NAZZI CENAK 12F 24 13 20,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 27 29,25 227,618 1851

31 485 CUMA ŞİMŞEK BEY 12F 22 18 17,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 36 28 29,00 227,305 1853

32 278 HELİN YAYĞIN 12F 23 13 19,75 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 34 20 29,00 227,013 1860

33 358 ZELİHA BOZKURT 12 26 10 23,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 33 16 29,00 226,525 1868

34 3142 MELEK AYNUR GÖKAN 11A 17 14 13,50 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 6 3,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 35 27 28,25 225,540 1883

35 3322 OMAR HAİES 11A 16 15 12,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 10 15 6,25 2 5 0,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 40 48 28,00 225,058 1886

36 132 ROZA EVİN SARIS U 12E 23 17 18,75 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 5 0,75 36 31 28,25 224,878 1889

37 609 HALİL TOSUN 11A 3 3 2,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 8 5,00 5 2 4,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 34 27 27,25 224,253 1898

38 346 ABDU LAMET DEMİRKIR12G 20 10 17,50 4 0 4,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 0 1,00 31 13 27,75 223,530 1913

39 0 HÜSEYİN POLAT 12B 17 10 14,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 9 8 7,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 35 31 27,25 222,460 1932

40 0 12 21 17 16,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 34 27 27,25 222,118 1938

41 0 MELİSA BEYAZSAKAL 11F 20 11 17,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 34 27 27,25 222,063 1941

42 0 JHONDEEP -MS 19 14 15,50 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 35 32 27,00 221,595 1945

43 3340 MESUDE AYTAÇ 11A 21 15 17,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 4 0,00 4 0 4,00 2 5 0,75 3 4 2,00 1 2 0,50 36 36 27,00 221,428 1947

44 63 EMİN  DOĞAN   V 12C 22 8 20,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 33 24 27,00 220,930 1955

45 58 MUHAMMED KOYUNCU 12Ç 20 16 16,00 4 0 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 4 0 4,00 32 21 26,75 220,705 1959

46 459 NİSA AKTAŞ 12D 21 16 17,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 9 -2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 36 37 26,75 220,705 1959

47 391 BASAN BÜŞRA NUR 12G 21 13 17,75 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 30 18 25,50 216,703 2008

48 169 SEMA ALTUNKAYA 12E 18 20 13,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 1 0 1,00 32 28 25,00 215,850 2016

49 85 KADER ASLAN 12D 16 19 11,25 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 32 30 24,50 214,598 2038

50 145 HATİCE A 12E 21 16 17,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 31 25 24,75 214,525 2039

51 7 CRİSTİANO RONALDO 12F 20 14 16,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 29 21 23,75 211,580 2077

52 3277 MERVAN YAYĞIN 11A 16 18 11,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 4 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 33 40 23,00 210,105 2090

53 89 MÜRD BYY 12D 18 15 14,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 29 24 23,00 209,618 2097

54 2024 FATMA KURT 11 20 14 16,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 30 30 22,50 207,895 2108

55 0 C A N A N K A R A 12 21 10 18,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 6 -1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 31 34 22,50 207,555 2110

56 367 ABDÜLKADİR KILIÇER 12G 18 12 15,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 26 15 22,25 207,245 2111

57 3185 MEHMET BAŞKUT 11E 15 20 10,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 31 38 21,50 205,690 2123

58 86 ABDUREZZAK OKAY 12E 15 21 9,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 0 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 29 30 21,50 205,683 2124
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

KATILIMLAR

59 3307 ENESKARAAĞAÇ 11A 17 19 12,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 1 3 0,25 2 6 0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 6 -1,50 3 2 2,50 33 46 21,50 205,388 2127

60 151 HAÇİMCAN DEMİR 12E 17 17 12,75 2 2 1,50 3 0 3,00 1 2 0,50 1 3 0,25 4 2 3,50 28 26 21,50 205,273 2131

61 323 FETULLAH ALTUNDAĞ 12G 19 17 14,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 27 22 21,50 205,013 2133

62 324 CAN TOSUN 12G 18 15 14,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 27 23 21,25 204,313 2146

63 38 ÖMERFARUK EREN 12B 15 7 13,25 6 1 5,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 24 12 21,00 203,778 2153

64 7 MEHMETGÜL 12 18 18 13,50 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 24 21,00 203,705 2155

65 194 TUBA KESER 12F 17 18 12,50 3 1 2,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 30 37 20,75 203,090 2159

66 399 HASAN KANDAR 12H 13 14 9,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 25 18 20,50 202,675 2163

67 49 HALİL BUZLUCANIIIII   10 7 8,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 15 0,25 0 7 -1,75 2 4 1,00 3 3 2,25 31 43 20,25 202,143 2171

68 370 ABDURRAHMAN ORHAN12G 18 15 14,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 26 22 20,50 202,058 2173

69 370 ABDURRAHMAN ORHAN12G 18 15 14,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 26 22 20,50 202,058 2173

70 225 YUSUFİSLAMDEMİRTAŞ 12F 15 19 10,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 10 0,50 1 2 0,50 28 35 19,25 198,823 2200

71 46 İBRHİMY AĞMUR   13 15 9,25 2 1 1,75 3 0 3,00 5 8 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 26 30 18,50 196,698 2220

72 121 SEMRA HATUN FENEŞ 12F 18 17 13,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 10 -1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 29 44 18,00 194,573 2236

73 0 ÇAKIR   17 12 14,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 23 20 18,00 194,560 2238

74 0 YUT ŞN   19 14 15,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 26 32 18,00 194,375 2241

75 3062 HALİL YILMAZ 11A 17 23 11,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 8 22 2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 36 74 17,50 193,388 2249

76 3343 İSMAİLHAKKIÇİFTÇİ 11E 11 20 6,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 35 17,25 193,285 2251

77 144 İBRAHİM AVCIBAŞI 12E 18 14 14,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 24 26 17,50 193,005 2252

78 0 ANONİM   13 18 8,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 24 27 17,25 192,970 2254

79 165 HATİCE ADAR 12E 14 17 9,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 4 0,00 5 6 3,50 25 32 17,00 192,073 2268

80 306 M ZÜBEYİR BULUU 12G 13 12 10,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 22 20 17,00 192,040 2269

81 82 REŞIT AY UR 12D 12 25 5,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 6 2,50 2 2 1,50 27 41 16,75 191,898 2270

82 59 EMİRHAN ULUDAĞ 12C 17 20 12,00 6 22 0,50 1 7 -0,75 4 3 3,25 2 5 0,75 2 4 1,00 32 61 16,75 191,225 2272

83 3190 BETÜL NUR KARATAY 11E 19 19 14,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 28 -5,00 3 7 1,25 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 37 81 16,75 190,833 2277

84 2069 AHMET KEREM EMEK 11E 13 21 7,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 7 13 3,75 1 0 1,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 3 3 2,25 32 62 16,50 190,833 2277

85 206 İBRAHİM FARUK ÇİÇEK   12 14 8,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 6 0,50 23 26 16,50 190,725 2279

86 41 MUSTAFA KILIÇ 12B 13 17 8,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 25 35 16,25 189,948 2285

87 3317 M YIİMAZ DEMIRKIR 11E 12 14 8,50 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 24 31 16,25 189,880 2286
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

KATILIMLAR

88 76 HAYRÜNİSA TOPRAK 12D 20 18 15,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 17 -1,25 3 5 1,75 1 3 0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 33 66 16,50 189,835 2287

89 154 ALİ CL   16 24 10,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 8 0,00 0 1 -0,25 0 5 -1,25 28 47 16,25 189,725 2290

90 57 İSMAİLAKBABA 12 13 20 8,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 5 5 3,75 0 2 -0,50 0 7 -1,75 2 3 1,25 28 48 16,00 189,260 2295

91 0 TURAN GAYAN     L  D 12D 12 23 6,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 24 34 15,50 188,028 2301

92 0 DENİZ   12 16 8,00 2 2 1,50 1 4 0,00 1 0 1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 25 38 15,50 187,930 2303

93 3341 İSMAİL  CAN ASLANTAŞ 11A 11 12 8,00 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 23 31 15,25 187,025 2309

94 3140 DOĞUKAN TTMN 11A 8 17 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 4 4,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 25 40 15,00 186,773 2311

95 4 MUHMMEDTKACI 12A 11 11 8,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 21 25 14,75 185,523 2325

96 480 BEYZA NUR CANBAZ 12D 14 20 9,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 22 29 14,75 185,415 2327

97 0 Ş   ANİH    IÇ 11A 12 28 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 7 16 3,00 2 5 0,75 4 3 3,25 2 4 1,00 32 71 14,25 184,585 2332

98 380 AYŞEGÜLDEMİRKIRAN 12H 11 28 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 23 35 14,25 184,515 2334

99 265 HÜSEYİN ARI 12F 12 19 7,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 5 0,75 22 31 14,25 184,093 2339

100 0 NİSA İSLİM HEKİMOĞLU11A 14 4 13,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 10 14,50 184,080 2341

101 64 SAYISALCI 12C 14 19 9,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 5 -0,25 25 43 14,25 183,773 2342

102 228 ALİ EFE BAŞAK 12F 14 22 8,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 5 11 2,25 1 2 0,50 3 4 2,00 2 4 1,00 1 3 0,25 29 60 14,00 183,305 2344

103 161 HALİL DENİZ 12E 14 17 9,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 20 24 14,00 183,003 2348

104 364 AHMET İSTEMİHAN 12F 14 15 10,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 19 20 14,00 182,948 2349

105 3 12A 14 11 11,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 20 26 13,50 181,378 2361

106 0 12 12 18 7,50 2 3 1,25 4 6 2,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 23 39 13,25 181,130 2365

107 2015 MEHMET AYNEBEK 11A 9 11 6,25 1 1 0,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 0 6 -1,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 22 35 13,25 181,093 2366

108 329 ZEHRA AYTAÇ 12G 16 24 10,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 23 39 13,25 180,715 2367

109 190 ALİ GÖK 12F 13 18 8,50 1 2 0,50 4 0 4,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 19 24 13,00 180,145 2370

110 66 ENES KELEBEK   13 14 9,50 1 0 1,00 2 3 1,25 1 7 -0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 20 29 12,75 179,300 2379

111 328 ABDURREZZAK DEMİ R 12G 16 22 10,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 23 41 12,75 179,140 2380

112 2314 HÜSEYİN ÇİFTÇİ 11F 11 22 5,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 11 18 6,50 1 5 -0,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 29 66 12,50 179,035 2381

113 196 ZEHRA NUR AÇMA 12F 14 25 7,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 7 -0,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 25 50 12,50 178,753 2382

114 176 EMİNE AYDENİZ 12E 14 18 9,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 20 31 12,25 177,790 2388

115 1905 KEREM KIRDAĞ 12C 9 12 6,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 3 2,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 19 30 11,50 175,990 2395

116 523 N  AUK  Ş*Ü 11E 10 11 7,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 18 27 11,25 175,033 2399
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

KATILIMLAR

117 2315 11F 14 26 7,50 2 2 1,50 9 20 4,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 27 63 11,25 174,930 2400

118 53 MÜCAHİT OKAY 12D 7 20 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 19 32 11,00 174,930 2400

119 3042 ESMANUR YİLDIZ 11A 10 29 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 6 3,50 0 6 -1,50 2 4 1,00 24 52 11,00 174,843 2402

120 218 ÜMRAN ŞEKER 12F 12 28 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 22 44 11,00 174,640 2403

121 33 EMRULLAH ÇOBAN 12B 9 15 5,25 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 16 21 10,75 173,773 2409

122 114 YASİN DAHAN 12D 10 12 7,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 7 -1,75 1 3 0,25 21 41 10,75 173,495 2410

123 112 EBRU  KÖK 12 15 25 8,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 6 2,50 0 3 -0,75 23 50 10,50 172,543 2415

124 383 HALİL DEMİR 12G 10 12 7,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 16 24 10,00 171,290 2425

125 45 ENBAPE   2 1 1,75 10 9 7,75 12 10 9,50 170,463 2431

126 3241 İDEY OKUR 11A 13 22 7,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 13 0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 23 54 9,50 169,725 2435

127 36 EBRAR İPEK 12B 10 15 6,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 8 0,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 19 39 9,25 169,133 2441

128 164 HÜSEYİN YILDIRIM 12E 13 27 6,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 10 -0,50 1 5 -0,25 0 7 -1,75 2 3 1,25 25 65 8,75 167,583 2448

129 90 HALİL KARADUMAN 12D 12 21 6,75 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 17 33 8,75 167,548 2449

130 0 KADİR ÖLMEZ 12G 13 14 9,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 16 29 8,75 167,190 2451

131 87 MUZAFFER ALKAN 12D 9 29 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 4 13 0,75 0 1 -0,25 21 54 7,50 164,413 2465

132 2001 EBUBEKİR BAYTAR 11A 8 11 5,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 12 18 7,50 163,988 2468

133 84 EYÜPHAN DONUK 12C 10 11 7,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 14 27 7,25 162,913 2477

134 174 İLYAS BÜYÜKASLAN 12E 9 20 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 15 32 7,00 162,600 2478

135 191 HAIİI ÇIÇEK 12E 7 20 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 14 29 6,75 162,125 2481

136 327 BERA  USANMAZ 12G 13 20 8,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 15 33 6,75 161,345 2484

137 2334 FURKAN HEKİMOĞLU 11A 7 33 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 13 17 8,75 1 9 -1,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 28 87 6,25 160,988 2485

138 0 M FETTAH BÜYÜKASLAN  9 31 1,25 6 24 0,00 6 4 5,00 21 59 6,25 160,713 2488

139 142 MEHMET DEMİREL 12E 8 25 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 15 35 6,25 160,648 2489

140 326 İSMAİL BUDAK 12G 3 3 2,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 12 25 5,75 159,053 2496

141 93 FATMANUR AKÇİFTÇİ 12D 12 28 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 19 53 5,75 158,735 2497

142 375 VEYSEL YILDIZ 12G 11 20 6,00 0 1 -0,25 11 21 5,75 158,585 2498

143 375 VEYSEL YILDIZ 12G 11 20 6,00 0 1 -0,25 11 21 5,75 158,585 2498

144 108 CUMA AHMET KARADEMİR12D 9 31 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 18 50 5,50 158,438 2501

145 0 R*M*  O D U 12G 15 25 8,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 18 -2,50 19 53 5,75 158,228 2503
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

KATILIMLAR

146 289 AZİZE FELHN 11F 10 18 5,50 10 18 5,50 157,895 2505

147 236 ÖZLEM KURT   F 10 30 2,50 3 1 2,75 2 8 0,00 15 39 5,25 157,530 2508

148 2009 HALİLAKAY 11F 7 33 -1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 11 19 6,25 1 9 -1,25 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 27 88 5,00 157,163 2510

149 60 ARİF ÇİFTÇİ 12D 9 26 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 16 45 4,75 155,990 2514

150 3022 MEHET  YILMAZ 11F 4 7 2,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 11 26 4,50 155,228 2516

151 88 MEHMET BULGAN 12D 8 30 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 16 -2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 20 63 4,25 154,950 2517

152 2146 HASAN ÇIÇEKCİ 11E 9 25 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 16 47 4,25 154,508 2518

153 3288 UMUT BULGAN 11F 5 10 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 7 1,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 17 52 4,00 153,655 2521

154 0 HASAN DAĞ 11F 6 33 -2,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 11 19 6,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 25 85 3,75 153,518 2522

155 68 İSİMSİZ K 12C 10 17 5,75 1 4 0,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 13 36 4,00 153,333 2523

156 0 S*A MSİ* 12F 13 27 6,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 15 45 3,75 152,513 2525

157 366 11E 10 15 6,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 12 33 3,75 152,473 2526

158 2018 YAKIN ALALI 11A 5 17 0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 21 -3,25 2 6 0,50 2 5 0,75 3 4 2,00 1 4 0,00 20 68 3,00 151,073 2529

159 22 FATMIAALBDUA LZİZ 12A 6 24 0,00 4 6 2,50 10 30 2,50 149,550 2534

160 71 ANONİM 12C 10 25 3,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 11 34 2,50 149,053 2537

161 343 HASAN TURMAK 12G 12 28 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 26 -2,50 1 9 -1,25 22 78 2,50 148,900 2538

162 120 M FATİH KAYMAZ 12E 4 10 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 4 12 1,00 11 37 1,75 147,090 2540

163 331 BÜNYAMİN KARACAN 12G 8 31 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 7 23 1,25 2 8 0,00 0 7 -1,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 25 94 1,50 146,348 2542

164 156 ŞEYDANUR KIZILTAŞ 12E 7 22 1,50 7 22 1,50 146,335 2543

165 3135 NERMİN KAYISI 11F 10 30 2,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 12 42 1,50 146,215 2545

166 143 ŞEVKET AL 12E 11 29 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 6 24 0,00 2 4 1,00 0 7 -1,75 1 2 0,50 22 84 1,00 144,483 2550

167 166 MUSTAFA HAKKI ASLAN12E 8 27 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 11 42 0,50 143,348 2552

168 0 AHMETBAL 12F 10 25 3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 13 50 0,50 143,003 2553

169 99 EYÜ PSABR İKRAL 12Z 7 29 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 6 24 0,00 3 7 1,25 0 7 -1,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 23 92 0,00 141,833 2554

170 738 A  EAK*  * ÜY I 12G 4 24 -2,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 9 48 -3,00 133,120 2557

171 170 HALİLİİBRAHİM KEŞEK 12E 3 37 -6,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 8 19 3,25 3 6 1,50 0 7 -1,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 19 97 -5,25 126,808 2558

172 253 AHMET UÇAR 12F 9 30 1,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 6 -1,50 11 68 -6,00 123,535 2559

173 79 SEYİT NEZER ELĞAÇ 12D 5 19 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 17 31 9,25

174 379 AYAZ KAYA 12G 7 33 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 26 -2,50 3 7 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 26 94 2,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

KATILIMLAR

175 3271 FERİDE DEMİR 11A 6 23 0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 13 44 2,00

176 0   0 0 0,00

177 0   0 0 0,00

178 0 * E  EP D   NR   İM 12G 8 32 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 28 -5,00 3 6 1,50 19 80 -1,00

179 100 MUSTAFA ÖZBAY 12D 6 29 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 15 -2,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 15 64 -1,00

180 0 A A AT * H*İ   F 5 30 -2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 5 25 -1,25 1 1 0,75 0 7 -1,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 20 87 -1,75

181 290 ABDÜLHADİ ENGİN 12F 2 9 -0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 9 -1,25 6 32 -2,00

182 336 RABİA ABUR 12G 5 35 -3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 10 50 -2,50

183 2546 RESUL ALAKUŞ 11A 7 33 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 1 9 -1,25 3 4 2,00 0 7 -1,75 1 5 -0,25 22 98 -2,50

184 123 İBRAHİM HALİL DAĞ 12E 3 29 -4,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 6 19 1,25 0 4 -1,00 12 62 -3,50

185 140 YUSUFİSLAM AKYILDIZ 12E 3 37 -6,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 21 99 -3,75

186 0 LOKMAN 12H 4 36 -5,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 21 99 -3,75

187 182 RAGHADABDALLA 12A 3 27 -3,75 1 9 -1,25 4 36 -5,00

188 44 AHMET DEMİRKAN 12B 7 33 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 27 -3,75 2 8 0,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 0 6 -1,50 19 100 -6,00

189 19 ABDULLAH DEMİRE L 12D 7 33 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 27 -3,75 1 9 -1,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 18 102 -7,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
    F -MS 11 11A 11E 11F 12 12A 12B 12C 12Ç 12D 12E 12F 12G 12H 12Z

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
    F -MS 11 11A 11E 11F 12



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ZEO ZZZ   24 10 21,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 38 20 33,00 238,975 1701

2 49 HALİL BUZLUCANIIIII   10 7 8,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 15 0,25 0 7 -1,75 2 4 1,00 3 3 2,25 31 43 20,25 202,143 2171

3 46 İBRHİMY AĞMUR   13 15 9,25 2 1 1,75 3 0 3,00 5 8 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 26 30 18,50 196,698 2220

4 0 ÇAKIR   17 12 14,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 23 20 18,00 194,560 2238

5 0 YUT ŞN   19 14 15,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 26 32 18,00 194,375 2241

6 0 ANONİM   13 18 8,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 24 27 17,25 192,970 2254

7 206 İBRAHİM FARUK ÇİÇEK   12 14 8,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 6 0,50 23 26 16,50 190,725 2279

8 154 ALİ CL   16 24 10,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 8 0,00 0 1 -0,25 0 5 -1,25 28 47 16,25 189,725 2290

9 0 DENİZ   12 16 8,00 2 2 1,50 1 4 0,00 1 0 1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 25 38 15,50 187,930 2303

10 66 ENES KELEBEK   13 14 9,50 1 0 1,00 2 3 1,25 1 7 -0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 20 29 12,75 179,300 2379

11 45 ENBAPE   2 1 1,75 10 9 7,75 12 10 9,50 170,463 2431

12 0 M FETTAH BÜYÜKASLAN  9 31 1,25 6 24 0,00 6 4 5,00 21 59 6,25 160,713 2488

13 0   0 0 0,00

14 0   0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



  F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF:   F

KATILIMLAR

1 236 ÖZLEM KURT   F 10 30 2,50 3 1 2,75 2 8 0,00 15 39 5,25 157,530 2508

2 0 A A AT * H*İ   F 5 30 -2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 5 25 -1,25 1 1 0,75 0 7 -1,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 20 87 -1,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-MS SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: -MS

KATILIMLAR

1 0 JHONDEEP -MS 19 14 15,50 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 35 32 27,00 221,595 1945

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 2024 FATMA KURT 11 20 14 16,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 30 30 22,50 207,895 2108

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 3347 ABDULGAFUR BONCUK 11A 39 1 38,75 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 1 4,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 62 7 60,25 318,908 660

2 3233 EKREM TEKBALIK 11A 31 7 29,25 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 48 11 45,25 274,853 1220

3 2014 SEHER TÜRKMEN 11A 27 10 24,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 7 3 6,25 1 1 0,75 2 0 2,00 46 16 42,00 265,765 1338

4 0 FURKAN ÇOBAN 11A 20 13 16,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 9 9 6,75 0 5 -1,25 2 5 0,75 3 3 2,25 47 41 36,75 250,878 1550

5 3315 HÜSEYİN POLATEL 11A 24 12 21,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 42 30 34,50 243,440 1645

6 3018 EMİNE MIZRAK 11A 26 7 24,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 3 1,25 2 5 0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 40 22 34,50 243,058 1652

7 3142 MELEK AYNUR GÖKAN 11A 17 14 13,50 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 6 3,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 35 27 28,25 225,540 1883

8 3322 OMAR HAİES 11A 16 15 12,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 10 15 6,25 2 5 0,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 40 48 28,00 225,058 1886

9 609 HALİL TOSUN 11A 3 3 2,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 8 5,00 5 2 4,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 34 27 27,25 224,253 1898

10 3340 MESUDE AYTAÇ 11A 21 15 17,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 4 0,00 4 0 4,00 2 5 0,75 3 4 2,00 1 2 0,50 36 36 27,00 221,428 1947

11 3277 MERVAN YAYĞIN 11A 16 18 11,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 4 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 33 40 23,00 210,105 2090

12 3307 ENESKARAAĞAÇ 11A 17 19 12,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 1 3 0,25 2 6 0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 6 -1,50 3 2 2,50 33 46 21,50 205,388 2127

13 3062 HALİL YILMAZ 11A 17 23 11,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 8 22 2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 36 74 17,50 193,388 2249

14 3341 İSMAİL  CAN ASLANTAŞ 11A 11 12 8,00 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 23 31 15,25 187,025 2309

15 3140 DOĞUKAN TTMN 11A 8 17 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 4 4,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 25 40 15,00 186,773 2311

16 0 Ş   ANİH    IÇ 11A 12 28 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 7 16 3,00 2 5 0,75 4 3 3,25 2 4 1,00 32 71 14,25 184,585 2332

17 0 NİSA İSLİM HEKİMOĞLU11A 14 4 13,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 10 14,50 184,080 2341

18 2015 MEHMET AYNEBEK 11A 9 11 6,25 1 1 0,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 0 6 -1,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 22 35 13,25 181,093 2366

19 3042 ESMANUR YİLDIZ 11A 10 29 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 6 3,50 0 6 -1,50 2 4 1,00 24 52 11,00 174,843 2402

20 3241 İDEY OKUR 11A 13 22 7,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 13 0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 23 54 9,50 169,725 2435

21 2001 EBUBEKİR BAYTAR 11A 8 11 5,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 12 18 7,50 163,988 2468

22 2334 FURKAN HEKİMOĞLU 11A 7 33 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 13 17 8,75 1 9 -1,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 28 87 6,25 160,988 2485

23 2018 YAKIN ALALI 11A 5 17 0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 21 -3,25 2 6 0,50 2 5 0,75 3 4 2,00 1 4 0,00 20 68 3,00 151,073 2529

24 3271 FERİDE DEMİR 11A 6 23 0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 13 44 2,00

25 2546 RESUL ALAKUŞ 11A 7 33 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 1 9 -1,25 3 4 2,00 0 7 -1,75 1 5 -0,25 22 98 -2,50



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 11A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 3185 MEHMET BAŞKUT 11E 15 20 10,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 31 38 21,50 205,690 2123

2 3343 İSMAİLHAKKIÇİFTÇİ 11E 11 20 6,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 35 17,25 193,285 2251

3 3190 BETÜL NUR KARATAY 11E 19 19 14,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 28 -5,00 3 7 1,25 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 37 81 16,75 190,833 2277

4 2069 AHMET KEREM EMEK 11E 13 21 7,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 7 13 3,75 1 0 1,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 3 3 2,25 32 62 16,50 190,833 2277

5 3317 M YIİMAZ DEMIRKIR 11E 12 14 8,50 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 24 31 16,25 189,880 2286

6 523 N  AUK  Ş*Ü 11E 10 11 7,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 18 27 11,25 175,033 2399

7 2146 HASAN ÇIÇEKCİ 11E 9 25 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 16 47 4,25 154,508 2518

8 366 11E 10 15 6,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 12 33 3,75 152,473 2526
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11F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 2859 GÜLBAHAR ÖZGÜLDÜ 11F 28 9 25,75 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 42 16 38,00 253,463 1514

2 2840 BERFİN ÖZGÜLDÜ 11F 23 11 20,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 36 19 31,25 233,883 1769

3 0 MELİSA BEYAZSAKAL 11F 20 11 17,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 34 27 27,25 222,063 1941

4 2314 HÜSEYİN ÇİFTÇİ 11F 11 22 5,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 11 18 6,50 1 5 -0,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 29 66 12,50 179,035 2381

5 2315 11F 14 26 7,50 2 2 1,50 9 20 4,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 27 63 11,25 174,930 2400

6 289 AZİZE FELHN 11F 10 18 5,50 10 18 5,50 157,895 2505

7 2009 HALİLAKAY 11F 7 33 -1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 11 19 6,25 1 9 -1,25 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 27 88 5,00 157,163 2510

8 3022 MEHET  YILMAZ 11F 4 7 2,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 11 26 4,50 155,228 2516

9 3288 UMUT BULGAN 11F 5 10 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 7 1,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 17 52 4,00 153,655 2521

10 0 HASAN DAĞ 11F 6 33 -2,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 11 19 6,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 25 85 3,75 153,518 2522

11 3135 NERMİN KAYISI 11F 10 30 2,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 12 42 1,50 146,215 2545
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SABRİ  BAYDILI 12 15 18 10,50 1 4 0,00 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 11 10 8,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 45 43 34,25 244,280 1635

2 51 MEHMET ARTIKBOĞA 12 25 9 22,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 41 25 34,75 244,038 1637

3 62 SEBASTİAN SZYMANSKİ12 24 14 20,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 42 32 34,00 242,065 1666

4 43 FATİH DEMİR 12 19 14 15,50 2 0 2,00 5 0 5,00 5 4 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 35 23 29,25 228,400 1844

5 358 ZELİHA BOZKURT 12 26 10 23,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 33 16 29,00 226,525 1868

6 0 12 21 17 16,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 34 27 27,25 222,118 1938

7 0 C A N A N K A R A 12 21 10 18,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 6 -1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 31 34 22,50 207,555 2110

8 7 MEHMETGÜL 12 18 18 13,50 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 24 21,00 203,705 2155

9 57 İSMAİLAKBABA 12 13 20 8,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 5 5 3,75 0 2 -0,50 0 7 -1,75 2 3 1,25 28 48 16,00 189,260 2295

10 0 12 12 18 7,50 2 3 1,25 4 6 2,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 23 39 13,25 181,130 2365

11 112 EBRU  KÖK 12 15 25 8,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 6 2,50 0 3 -0,75 23 50 10,50 172,543 2415

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 12 ÖMER ÖZKAN 12A 25 13 21,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 10 2 9,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 50 31 42,25 266,828 1321

2 11 ABDULBAKİABAY 12A 28 10 25,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 5 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 48 26 41,50 264,075 1363

3 13 MUSA DOĞRUL 12A 25 12 22,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 6 1 5,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 43 22 37,50 252,560 1525

4 15 BENNUR BOZKURT 12A 26 9 23,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 3 2,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 20 35,00 244,613 1633

5 16 ZEYNEP EBRAR 12A 24 14 20,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 8 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 42 32 34,00 242,185 1663

6 4 MUHMMEDTKACI 12A 11 11 8,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 21 25 14,75 185,523 2325

7 3 12A 14 11 11,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 20 26 13,50 181,378 2361

8 22 FATMIAALBDUA LZİZ 12A 6 24 0,00 4 6 2,50 10 30 2,50 149,550 2534

9 182 RAGHADABDALLA 12A 3 27 -3,75 1 9 -1,25 4 36 -5,00
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 42 GÜLSÜM KURTBOĞAN 12B 24 12 21,00 2 0 2,00 3 2 2,50 7 5 5,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 42 27 35,25 245,825 1615

2 0 BEYHAN KÜÇÜKBAYRAK12B 18 11 15,25 3 2 2,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 2 0,50 6 2 5,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 37 24 31,00 233,748 1770

3 0 HÜSEYİN POLAT 12B 17 10 14,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 9 8 7,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 35 31 27,25 222,460 1932

4 38 ÖMERFARUK EREN 12B 15 7 13,25 6 1 5,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 24 12 21,00 203,778 2153

5 41 MUSTAFA KILIÇ 12B 13 17 8,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 25 35 16,25 189,948 2285

6 33 EMRULLAH ÇOBAN 12B 9 15 5,25 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 16 21 10,75 173,773 2409

7 36 EBRAR İPEK 12B 10 15 6,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 8 0,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 19 39 9,25 169,133 2441

8 44 AHMET DEMİRKAN 12B 7 33 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 27 -3,75 2 8 0,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 0 6 -1,50 19 100 -6,00
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 73 HALİT BOZKURT 12C 20 18 15,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 12 4 11,00 1 1 0,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 43 45 31,75 235,910 1748

2 63 EMİN  DOĞAN   V 12C 22 8 20,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 33 24 27,00 220,930 1955

3 59 EMİRHAN ULUDAĞ 12C 17 20 12,00 6 22 0,50 1 7 -0,75 4 3 3,25 2 5 0,75 2 4 1,00 32 61 16,75 191,225 2272

4 64 SAYISALCI 12C 14 19 9,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 5 -0,25 25 43 14,25 183,773 2342

5 1905 KEREM KIRDAĞ 12C 9 12 6,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 3 2,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 19 30 11,50 175,990 2395

6 84 EYÜPHAN DONUK 12C 10 11 7,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 14 27 7,25 162,913 2477

7 68 İSİMSİZ K 12C 10 17 5,75 1 4 0,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 13 36 4,00 153,333 2523

8 71 ANONİM 12C 10 25 3,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 11 34 2,50 149,053 2537
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12Ç SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 12Ç

KATILIMLAR

1 58 MUHAMMED KOYUNCU 12Ç 20 16 16,00 4 0 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 4 0 4,00 32 21 26,75 220,705 1959
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 459 NİSA AKTAŞ 12D 21 16 17,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 9 -2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 36 37 26,75 220,705 1959

2 85 KADER ASLAN 12D 16 19 11,25 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 32 30 24,50 214,598 2038

3 89 MÜRD BYY 12D 18 15 14,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 29 24 23,00 209,618 2097

4 82 REŞIT AY UR 12D 12 25 5,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 6 2,50 2 2 1,50 27 41 16,75 191,898 2270

5 76 HAYRÜNİSA TOPRAK 12D 20 18 15,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 17 -1,25 3 5 1,75 1 3 0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 33 66 16,50 189,835 2287

6 0 TURAN GAYAN     L  D 12D 12 23 6,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 24 34 15,50 188,028 2301

7 480 BEYZA NUR CANBAZ 12D 14 20 9,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 22 29 14,75 185,415 2327

8 53 MÜCAHİT OKAY 12D 7 20 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 19 32 11,00 174,930 2400

9 114 YASİN DAHAN 12D 10 12 7,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 7 -1,75 1 3 0,25 21 41 10,75 173,495 2410

10 90 HALİL KARADUMAN 12D 12 21 6,75 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 17 33 8,75 167,548 2449

11 87 MUZAFFER ALKAN 12D 9 29 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 4 13 0,75 0 1 -0,25 21 54 7,50 164,413 2465

12 93 FATMANUR AKÇİFTÇİ 12D 12 28 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 19 53 5,75 158,735 2497

13 108 CUMA AHMET KARADEMİR12D 9 31 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 18 50 5,50 158,438 2501

14 60 ARİF ÇİFTÇİ 12D 9 26 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 16 45 4,75 155,990 2514

15 88 MEHMET BULGAN 12D 8 30 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 16 -2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 20 63 4,25 154,950 2517

16 79 SEYİT NEZER ELĞAÇ 12D 5 19 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 17 31 9,25

17 100 MUSTAFA ÖZBAY 12D 6 29 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 15 -2,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 15 64 -1,00

18 19 ABDULLAH DEMİRE L 12D 7 33 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 27 -3,75 1 9 -1,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 18 102 -7,50
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 159 YASİN DEMİR 12E 31 9 28,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 15 6 13,50 1 0 1,00 1 1 0,75 62 21 56,75 309,718 757

2 162 BİLAL ER 12E 20 12 17,00 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 35 18 30,50 231,890 1792

3 132 ROZA EVİN SARIS U 12E 23 17 18,75 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 5 0,75 36 31 28,25 224,878 1889

4 169 SEMA ALTUNKAYA 12E 18 20 13,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 1 0 1,00 32 28 25,00 215,850 2016

5 145 HATİCE A 12E 21 16 17,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 31 25 24,75 214,525 2039

6 86 ABDUREZZAK OKAY 12E 15 21 9,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 0 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 29 30 21,50 205,683 2124

7 151 HAÇİMCAN DEMİR 12E 17 17 12,75 2 2 1,50 3 0 3,00 1 2 0,50 1 3 0,25 4 2 3,50 28 26 21,50 205,273 2131

8 144 İBRAHİM AVCIBAŞI 12E 18 14 14,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 24 26 17,50 193,005 2252

9 165 HATİCE ADAR 12E 14 17 9,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 4 0,00 5 6 3,50 25 32 17,00 192,073 2268

10 161 HALİL DENİZ 12E 14 17 9,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 20 24 14,00 183,003 2348

11 176 EMİNE AYDENİZ 12E 14 18 9,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 20 31 12,25 177,790 2388

12 164 HÜSEYİN YILDIRIM 12E 13 27 6,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 10 -0,50 1 5 -0,25 0 7 -1,75 2 3 1,25 25 65 8,75 167,583 2448

13 174 İLYAS BÜYÜKASLAN 12E 9 20 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 15 32 7,00 162,600 2478

14 191 HAIİI ÇIÇEK 12E 7 20 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 14 29 6,75 162,125 2481

15 142 MEHMET DEMİREL 12E 8 25 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 15 35 6,25 160,648 2489

16 120 M FATİH KAYMAZ 12E 4 10 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 4 12 1,00 11 37 1,75 147,090 2540

17 156 ŞEYDANUR KIZILTAŞ 12E 7 22 1,50 7 22 1,50 146,335 2543

18 143 ŞEVKET AL 12E 11 29 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 6 24 0,00 2 4 1,00 0 7 -1,75 1 2 0,50 22 84 1,00 144,483 2550

19 166 MUSTAFA HAKKI ASLAN12E 8 27 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 11 42 0,50 143,348 2552

20 170 HALİLİİBRAHİM KEŞEK 12E 3 37 -6,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 8 19 3,25 3 6 1,50 0 7 -1,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 19 97 -5,25 126,808 2558

21 123 İBRAHİM HALİL DAĞ 12E 3 29 -4,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 6 19 1,25 0 4 -1,00 12 62 -3,50

22 140 YUSUFİSLAM AKYILDIZ 12E 3 37 -6,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 21 99 -3,75



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 12E

KATILIMLAR
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 95 HEDİYE DANSUK 12F 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 4 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 50 19 45,25 274,955 1216

2 10 LİONEL ANDREAS MESSİ12F 26 11 23,25 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 7 1 6,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 47 19 42,25 266,593 1323

3 22 ANGEL Dİ MARİA 12F 31 8 29,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 3 2,25 47 18 42,50 266,580 1324

4 483 NAZZI CENAK 12F 24 13 20,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 27 29,25 227,618 1851

5 485 CUMA ŞİMŞEK BEY 12F 22 18 17,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 36 28 29,00 227,305 1853

6 278 HELİN YAYĞIN 12F 23 13 19,75 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 34 20 29,00 227,013 1860

7 7 CRİSTİANO RONALDO 12F 20 14 16,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 29 21 23,75 211,580 2077

8 194 TUBA KESER 12F 17 18 12,50 3 1 2,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 30 37 20,75 203,090 2159

9 225 YUSUFİSLAMDEMİRTAŞ 12F 15 19 10,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 10 0,50 1 2 0,50 28 35 19,25 198,823 2200

10 121 SEMRA HATUN FENEŞ 12F 18 17 13,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 10 -1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 29 44 18,00 194,573 2236

11 265 HÜSEYİN ARI 12F 12 19 7,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 5 0,75 22 31 14,25 184,093 2339

12 228 ALİ EFE BAŞAK 12F 14 22 8,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 5 11 2,25 1 2 0,50 3 4 2,00 2 4 1,00 1 3 0,25 29 60 14,00 183,305 2344

13 364 AHMET İSTEMİHAN 12F 14 15 10,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 19 20 14,00 182,948 2349

14 190 ALİ GÖK 12F 13 18 8,50 1 2 0,50 4 0 4,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 19 24 13,00 180,145 2370

15 196 ZEHRA NUR AÇMA 12F 14 25 7,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 7 -0,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 25 50 12,50 178,753 2382

16 218 ÜMRAN ŞEKER 12F 12 28 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 22 44 11,00 174,640 2403

17 0 S*A MSİ* 12F 13 27 6,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 15 45 3,75 152,513 2525

18 0 AHMETBAL 12F 10 25 3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 13 50 0,50 143,003 2553

19 253 AHMET UÇAR 12F 9 30 1,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 6 -1,50 11 68 -6,00 123,535 2559

20 290 ABDÜLHADİ ENGİN 12F 2 9 -0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 9 -1,25 6 32 -2,00
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12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 40 RAHİME KEMALOĞULLARI12G 26 10 23,50 3 0 3,00 4 0 4,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 1 1,75 40 11 37,25 251,440 1544

2 118 MERVE RIZVANOĞLU 12G 25 15 21,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 39 24 33,00 238,898 1702

3 393 FATİH IŞIKDAĞ 12G 27 12 24,00 3 0 3,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 35 17 30,75 231,745 1794

4 346 ABDU LAMET DEMİRKIR12G 20 10 17,50 4 0 4,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 0 1,00 31 13 27,75 223,530 1913

5 391 BASAN BÜŞRA NUR 12G 21 13 17,75 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 30 18 25,50 216,703 2008

6 367 ABDÜLKADİR KILIÇER 12G 18 12 15,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 26 15 22,25 207,245 2111

7 323 FETULLAH ALTUNDAĞ 12G 19 17 14,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 27 22 21,50 205,013 2133

8 324 CAN TOSUN 12G 18 15 14,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 27 23 21,25 204,313 2146

9 370 ABDURRAHMAN ORHAN12G 18 15 14,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 26 22 20,50 202,058 2173

10 370 ABDURRAHMAN ORHAN12G 18 15 14,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 26 22 20,50 202,058 2173

11 306 M ZÜBEYİR BULUU 12G 13 12 10,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 22 20 17,00 192,040 2269

12 329 ZEHRA AYTAÇ 12G 16 24 10,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 23 39 13,25 180,715 2367

13 328 ABDURREZZAK DEMİ R 12G 16 22 10,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 23 41 12,75 179,140 2380

14 383 HALİL DEMİR 12G 10 12 7,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 16 24 10,00 171,290 2425

15 0 KADİR ÖLMEZ 12G 13 14 9,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 16 29 8,75 167,190 2451

16 327 BERA  USANMAZ 12G 13 20 8,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 15 33 6,75 161,345 2484

17 326 İSMAİL BUDAK 12G 3 3 2,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 12 25 5,75 159,053 2496

18 375 VEYSEL YILDIZ 12G 11 20 6,00 0 1 -0,25 11 21 5,75 158,585 2498

19 375 VEYSEL YILDIZ 12G 11 20 6,00 0 1 -0,25 11 21 5,75 158,585 2498

20 0 R*M*  O D U 12G 15 25 8,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 18 -2,50 19 53 5,75 158,228 2503

21 343 HASAN TURMAK 12G 12 28 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 26 -2,50 1 9 -1,25 22 78 2,50 148,900 2538

22 331 BÜNYAMİN KARACAN 12G 8 31 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 7 23 1,25 2 8 0,00 0 7 -1,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 25 94 1,50 146,348 2542

23 738 A  EAK*  * ÜY I 12G 4 24 -2,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 9 48 -3,00 133,120 2557

24 379 AYAZ KAYA 12G 7 33 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 26 -2,50 3 7 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 26 94 2,50

25 0 * E  EP D   NR   İM 12G 8 32 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 28 -5,00 3 6 1,50 19 80 -1,00

26 336 RABİA ABUR 12G 5 35 -3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 10 50 -2,50



12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 12G

KATILIMLAR
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12H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 399 HASAN KANDAR 12H 13 14 9,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 25 18 20,50 202,675 2163

2 380 AYŞEGÜLDEMİRKIRAN 12H 11 28 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 23 35 14,25 184,515 2334

3 0 LOKMAN 12H 4 36 -5,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 21 99 -3,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12Z SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA HALİLİYE ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi 189 202 317 2591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,79 9,98 22,30 2,99 0,92 2,76 2,14 1,03 1,88 2,28 1,07 2,01 2,78 1,33 2,45 0,01 0,02 0,00 8,75 3,40 7,91 1,60 0,74 1,41 1,25 1,36 0,91 1,54 1,53 1,15 1,78 0,87 1,57 49,9122,25 44,35 271,510

Okul Ortalaması 14,1817,79 9,73 1,86 1,80 1,41 1,70 1,70 1,28 1,12 1,72 0,69 1,89 2,15 1,36 0,00 0,01 0,00 2,93 6,70 1,26 0,39 1,12 0,11 0,61 1,98 0,11 0,53 2,21 -0,02 0,59 1,31 0,26 25,8038,49 16,19 177,270

SINIF: 12Z

KATILIMLAR

1 99 EYÜ PSABR İKRAL 12Z 7 29 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 6 24 0,00 3 7 1,25 0 7 -1,75 0 7 -1,75 0 6 -1,50 23 92 0,00 141,833 2554
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SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 14,41 16,19 44,37

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 14,41 16,19 44,37

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ CL 154   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,725 271,510 8 89 101 200 2290

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 14 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 8,29 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,93 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,66 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,00 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 4,20 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 0,84 1,26 7,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,43 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 1,27 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,32 0,11 0,91

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,00 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,34 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 28 47 16,25 14 14,41 16,19 44,37

TYT Türkçe CccbeBCbDaCdccaeccEdeDcdBAbAcBBCebceBDCc

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CBAad eecBDEAdeEdCAc     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik bCbb  a Ba            dd  b       a     

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen        e eccd       

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ANONİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,970 271,510 6 78 90 187 2254

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 14 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 18 8,50 21 8,29 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,93 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,66 1,28 1,88

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,00 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 4,20 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,84 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,27 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,32 0,11 0,91

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,00 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,34 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 24 27 17,25 14 14,41 16,19 44,37

TYT Türkçe bCb CBBbd cCe EabDcDEAeBA bc e b e  Baed

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCbE dDEbDaA   eEADe     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  E c                                    

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen         c    c      

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 6 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,560 271,510 4 73 85 181 2238

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 14 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 8,29 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,93 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,66 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,00 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 4,20 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,84 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 1,27 1,36 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,32 0,11 0,91

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,00 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,34 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 23 20 18,00 15 14,41 16,19 44,37

TYT Türkçe CaeE BC  Eac c Cd EAADEAB aAda Ce DAea  

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal C    b         E Cea     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik E ad  b B                               

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen d      c    E       

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 4 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,930 271,510 9 92 104 203 2303

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 14 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 16 8,00 20 8,29 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,93 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,66 1,28 1,88

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,00 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 4,20 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,84 1,26 7,91

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,43 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 1,27 1,36 9,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,32 0,11 0,91

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,00 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,34 0,26 1,57

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 25 38 15,50 13 14,41 16,19 44,37

TYT Türkçe CcabeBC   dbeeE abEbeDEABbeAAdB e       

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal  cAaEbDabdD    E Cec     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik Eead                  a           e d   

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen AaEe b c DeeE CEe b 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 4 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENBAPE 45   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,463 271,510 11 125 137 243 2431

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 14 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 1 1,75 4 8,29 9,73 22,30

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 0,84 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,11 1,41

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 1,27 1,36 9,32

Toplam: 120 12 10 9,50 8 14,41 16,19 44,37

TYT Türkçe CE           e                          

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Matematik EdEE deCBEdb aBA  eB a  b E             

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KELEBEK 66   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,300 271,510 10 110 122 226 2379

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 14 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 8,29 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,93 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,66 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,00 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 4,20 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 0,84 1,26 7,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,43 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 1,27 1,36 9,32

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,32 0,11 0,91

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,00 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,34 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 20 29 12,75 11 14,41 16,19 44,37

TYT Türkçe cCEeCBd   abcBddCcEDEbA    ABcBbe d     

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal       D        CadDe     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  bdE  ebc              be      C        

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen EC a a  ca   c      

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 1 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL BUZLUCANIIIII 49   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,143 271,510 2 67 78 170 2171

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 14 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 7 8,25 21 8,29 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,93 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 1,28 1,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,00 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 4,20 4,74 9,11

Matematik-1 30 4 15 0,25 1 0,84 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 15 0,25 1 1,27 1,36 9,32

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,32 0,11 0,91

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,00 -0,02 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,34 0,26 1,57

TYT Fen 20 5 14 1,50 8 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 31 43 20,25 17 14,41 16,19 44,37

TYT Türkçe aCbcCB  E EdcBdcCDED                    

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal aCAceac CDEADaBCEAaA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik bEdEbaedBd eabcBdec d                   

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen dbeecadcAdee EcdCeAD

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 1 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 0 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM FARUK ÇİÇEK 206   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,725 271,510 7 85 97 196 2279

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 14 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 8,29 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,93 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,66 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,00 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 4,20 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,84 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 1,27 1,36 9,32

Toplam: 120 23 26 16,50 14 14,41 16,19 44,37

TYT Türkçe Cc ae C eE beac aDcAbbcAa CA B CD  A    

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CcdBEEbCDa     EbCAb     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik ECbd  c           a   e   d             

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRHİMY AĞMUR 46   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,698 271,510 3 71 83 179 2220

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 14 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 15 9,25 23 8,29 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,93 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,66 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,00 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 4,20 4,74 9,11

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 0,84 1,26 7,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,43 0,11 1,41

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 1,27 1,36 9,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,32 0,11 0,91

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,00 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,34 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 26 30 18,50 15 14,41 16,19 44,37

TYT Türkçe CacE BC a ddaa bbcbAADEAdA c BB  bbA    

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal      Ee  B      A AD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik ECEa     b   b e ceB  c   E  c    C    b

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen e E    b D  c a c   

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 5 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M FETTAH BÜYÜKASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,713 271,510 12 138 150 262 2488

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 14 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 8,29 9,73 22,30

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,84 1,26 7,91

Geometri 10 6 4 5,00 50 0,43 0,11 1,41

TYT Matematik 40 12 28 5,00 13 1,27 1,36 9,32

Toplam: 120 21 59 6,25 5 14,41 16,19 44,37

TYT Türkçe accEBedeDEbaBacbEccbeeEcdbaAccBbebaccbee

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Matematik beEcebeaBEaddbedAcBedbdAbcdecaDDEDebAbaC

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 7 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 2 1 67
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUT ŞN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,375 271,510 5 74 86 182 2241

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 14 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 8,29 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,93 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,66 1,28 1,88

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,00 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 4,20 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,84 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 1,27 1,36 9,32

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,32 0,11 0,91

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,00 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,34 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 26 32 18,00 15 14,41 16,19 44,37

TYT Türkçe Cc EBBC c da BaC  EAAbcABACcbcd DCDAacCc

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal   c c     D    EAd a     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik ce d    B    e   e                      

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen AeEb   b edcc C c d 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 4 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEO ZZZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,975 271,510 1 22 28 87 1701

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 14 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 8,29 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,93 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,66 1,28 1,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,00 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 4,20 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,84 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 1,27 1,36 9,32

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,32 0,11 0,91

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,00 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,34 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 38 20 33,00 28 14,41 16,19 44,37

TYT Türkçe cCb CBB c aCB aECD DEAAB ACcBABaeeCcBDDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal B  E      EADCBCcAcA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik    a  d                      a          

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen E eb  C bdD  dE     

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
A A AT * H*İ 0   F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 2 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 30 -2,50 -6 0,00 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,38 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,25 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 2,62 4,74 9,11

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 -0,62 1,26 7,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,38 0,11 1,41

TYT Matematik 40 6 26 -0,50 -1 -0,25 1,36 9,32

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,88 0,11 0,91

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,25 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,50 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -0,62 0,35 3,63

Toplam: 120 20 87 -1,75 -1 1,75 16,19 44,37

TYT Türkçe dbabaccDEacCaacdCcdaabbdbcddBdaa  bcc   

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal dabdBdccCeEAcCeebdDb     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik bababedbcdcCdbcaAccdCbdAcbbcEcDb        

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen babaedbBcdccdbcaaCcD

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 6 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 7 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 1 0 33
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM KURT 236   F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,530 271,510 1 147 159 271 2508

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 2 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 0,00 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,00 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,38 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,25 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 2,62 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 -0,62 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 -0,25 1,36 9,32

Toplam: 120 15 39 5,25 4 1,75 16,19 44,37

TYT Türkçe bbcddBeDeaCcdedeccEbbDcABdeeAdcaeeDeaDdc

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal      EDdD                

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik aebccAebBd                              

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 9 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
JHONDEEP 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,595 271,510 1 42 50 125 1945

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 1 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 15,50 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,00 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,00 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,75 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,41

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,75 1,36 9,32

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,00 0,11 0,91

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 -0,25 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,00 0,26 1,57

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 1,75 0,35 3,63

Toplam: 120 35 32 27,00 23 27,00 16,19 44,37

TYT Türkçe bEeEBdC a acccECEDEAcDceeACAcBc DCDA    

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal C   EbadDB     EACeD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik E  E c            B                     

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen AcEb eabeedeE addDCa

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KURT 2024 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,895 271,510 1 54 63 145 2108

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 1 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 16,50 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,28 1,88

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,50 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 4,50 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,75 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 -0,75 1,36 9,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,50 0,11 0,91

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,25 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,50 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,25 0,35 3,63

Toplam: 120 30 30 22,50 19 22,50 16,19 44,37

TYT Türkçe Cc bcBC   CdceECabEAADaAd CAcBBeeCeABDC 

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CaA EEbbD     dE eb      

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik c b      b                              

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen ccE    bc  dE Cad C 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULGAFUR BONCUK 3347 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,908 271,510 1 1 1 16 660

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 62 7 60,25 50 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCaDCABDDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCAEB D  DEADCBCEADA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EECd  B       A                         

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen E      e     c bb c 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN TTMN 3140 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,773 271,510 15 94 106 206 2311

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 17 3,75 9 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 12 -1,00 -5 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 25 40 15,00 13 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe cCbeCBa bccdccEEC a  be    b      e eDeA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal dbAd BDEC cAD dCEAae     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik aEeE D     e  AdA                       

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen cbAce d bcc  cddC c 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 1 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EBUBEKİR BAYTAR 2001 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,988 271,510 21 132 144 255 2468

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 11 5,25 13 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 12 18 7,50 6 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe Cc a BC e dd c CEDE    b  eA  d eb      

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal b   c          Ed ea     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik E       B                               

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen             c   c C 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 2 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM TEKBALIK 3233 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,853 271,510 2 4 5 40 1220

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,63 1,36 9,32

Toplam: 120 48 11 45,25 38 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe Cb EBBCDDECEBBEecDEAADEABAeAABBeD eeBDCA

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CBAB  DeD DEAdbEACAD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik dCEE                                    

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE MIZRAK 3018 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,058 271,510 6 19 24 82 1652

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 40 22 34,50 29 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe aCdaCBe     e EECDEDE ABAACABABCCeCABDeA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BbAE  D  D AD  Cc D      

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik dE E    a   a                           

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen EaAcbdaaba   c  C c 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENESKARAAĞAÇ 3307 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,388 271,510 12 59 68 152 2127

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 33 46 21,50 18 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe aCdaCBd   ddadEdCbEDbAABAcbABecb DeAaDeA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCeEBceb D ADCBC dce     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  d b c A C    c b          d    e a   a 

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen E ec e ababc cE CdeD

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR YİLDIZ 3042 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,843 271,510 19 119 131 236 2402

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 29 2,75 7 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 24 52 11,00 9 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe CcacdBCbaadbdcECcbEAADcbddCccaaaeb edabe

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CdbBddD cB     cACeD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik Ebbac     b   BA A        d  E          

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen        b beacdbaAbCa

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 9 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDE DEMİR 3271 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 23 0,25 1 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 13 44 2,00 2 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe EbbeCBc   ada  d bcbdAddddec AaC e  e ab

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal Beeded E       CEead     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik    d                                    

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen dbce BbBbcbd ccaC   

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 5 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÇOBAN 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,878 271,510 4 13 18 66 1550

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 47 41 36,75 31 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe a E CBd c abceEECDaeEAABAACcBABCdeCAa   

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal aCAEBBDECDbcDC CEcce     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EE E  B aa    AadBA CeBb cab            

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen ab  daddbaDadEcCCCcb

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN HEKİMOĞLU 2334 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,988 271,510 22 137 149 261 2485

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 13 17 8,75 29 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 14 26 7,50 19 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 28 87 6,25 5 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe CccdaaCeabCacBdacaacdeaAdeCbbaaeDbaeeabd

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal daAcaEcaaBeEbca          

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik ECEbBAaaccbaadaeAbBBabBAacEBAdbedcCbdbab

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen AecdAaeedbaabedacbCa

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 9 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 3 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL TOSUN 609 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,253 271,510 9 37 45 116 1898

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 3 2,25 6 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 34 27 27,25 23 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe cCEbCe                                  

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCAEBcDECbEADbdCEADd     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik bEaE DBAcCaC   ecdd                     

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen ECeDABddbdcacEdeCeAD

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL YILMAZ 3062 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,388 271,510 13 75 87 184 2249

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 8 22 2,50 6 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 36 74 17,50 15 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe bceccdCcDEecBcaedcEAADEABeCAdaBeebaAdDCe

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal bBAacEbdDaecAcaEdCbb     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik EdccaeaaaaCEbCBcdcBBeacdeadccE          

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen ecEbAddcdDBcceacdbab

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN POLATEL 3315 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,440 271,510 5 18 23 80 1645

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 42 30 34,50 29 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe ECaeCBd  cd cBEECbEDEAABAACcBABCdeCAaa A

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCdEcBDEdDbADd CEcc      

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EE E  B       c     C                   

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen ab     dbe dd cCCa a

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İDEY OKUR 3241 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,725 271,510 20 126 138 245 2435

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 22 7,50 19 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 9 0,75 4 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 4 13 0,75 3 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 1 3 0,25 3 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 5 16 1,00 3 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 23 54 9,50 8 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe CdeccBCc  CddcdbdcEAcDEbdACbc c eCb BcCd

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal   b d   D cd ddEcCda     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik ECE  dD a bcae c  d   cb ca  bDc      eb

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen beb c  c  B de E    

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 7 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL  CAN ASLANTAŞ 3341 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,025 271,510 14 93 105 205 2309

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 12 8,00 20 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 23 31 15,25 13 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe ac  e C      aECd EAdDab   A aBaeC ABa  

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CBA cbDbDce  dCEAeeD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik b    Ac          c           a          

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen ecE    c    c edc C 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 1 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AYNEBEK 2015 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,093 271,510 18 107 119 222 2366

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 11 6,25 16 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 11 -2,75 -14 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 22 35 13,25 11 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe CccbBBCDcbbEca aEcEeA                   

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal   e EEDCDBDcAdbEACea     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik Ebda   b             a       a a   D    

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen eeceed b cd c  d    

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 2 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 1 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 1 0 33
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK AYNUR GÖKAN 3142 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,540 271,510 7 34 42 112 1883

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 35 27 28,25 24 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe ECb CBeadaddce cCD eEAAB ACce cC D  BD A

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal B AE BD    ADC CEdDA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EE E  a     a A  B  da   a  c           

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen  dA   d ba   c    c 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVAN YAYĞIN 3277 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,105 271,510 11 52 61 141 2090

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 2 3 1,25 18 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 33 40 23,00 19 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe cCc CB    aecBcEdcaDddAdcAddBcBCCeC BaDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal dCAE aDbCeaADdcCcdcA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  E E        b  c                        

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen E ceAabdbeD  Eb CacD

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MESUDE AYTAÇ 3340 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,428 271,510 10 43 51 126 1947

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 3 4 2,00 29 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 36 36 27,00 23 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe aCdcCBBDaeaCBBEEaDceEAeBAACc bBC eb BD d

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal   dEcaD  DdA edecdDc     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EEC   B                                 

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen EaAcbdeaAaDdAdadC   

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA İSLİM HEKİMOĞLU 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,080 271,510 17 100 112 215 2341

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 4 13,00 33 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 17 10 14,50 12 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe  CE CBB   c eB E   DE AB AacB        D  

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal    E d         C bDe     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik    d                                    

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen          e   c      

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 1 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 1 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OMAR HAİES 3322 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,058 271,510 8 35 43 113 1886

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 10 15 6,25 21 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 10 15 6,25 16 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 3 4 2,00 29 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 40 48 28,00 23 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe aCccCBebd adBeEECDEadbABAAdcBeBC        

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal cCAEeaDECbd    CbAbA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EECb DB BbECdbeB dbd b daEcbac          

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen EaAcbdeaAcDeAbad    

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL ALAKUŞ 2546 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 7 33 -1,25 -3 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 22 98 -2,50 -2 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe ecbdBdeaccbdeabbaacdbDcAebdAeBeCaecbacCe

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal bcAdEacecBadcaecAecb     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik aCdaebDacdaEcaecAecBabBeacbdeacbEcdaecbe

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen bDcaAeBceadebeadbadC

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 3 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
Ş   ANİH    IÇ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,585 271,510 16 97 109 210 2332

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 7 16 3,00 10 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 7 16 3,00 8 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 4 3 3,25 46 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 32 71 14,25 12 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe aEaadcbccEbaaaEbbeEcecbABbCcABBabebdeDdA

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal dBbeEEaaaabdAdCbeebc     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik EeEbaccdaaCdbbecAbBcCbB                 

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen AcEdcecABDaBdcCacDde

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER TÜRKMEN 2014 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,765 271,510 3 8 9 50 1338

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 46 16 42,00 35 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe ECEaCB  E EdceEECDEDEAABbACABcBeCeCAdDbA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BC    D   EAD dCEAc      

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik E  E  B B     cc B  C    E  a           

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen         e    E  C  D

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAKIN ALALI 2018 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,073 271,510 23 158 170 282 2529

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 25 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 17 0,75 2 11,39 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,81 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,72 1,28 1,88

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,14 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 6,45 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 21 -3,25 -11 2,70 1,26 7,91

Geometri 10 2 6 0,50 5 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 27 -2,75 -7 2,63 1,36 9,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,41 0,11 0,91

Kimya 7 3 4 2,00 29 -0,04 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,55 0,26 1,57

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 0,92 0,35 3,63

Toplam: 120 20 68 3,00 3 21,39 16,19 44,37

TYT Türkçe aCEeCc bE bacccdCc aa   e  d bd         

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal eeed BDbd cA aeaEe A     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik cdebbeBcceb d cac  eaC  eaed cb DbbD edd

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen aCeeeBdebdcBAEcC deb

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 5 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 1 1 33
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
366 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,473 271,510 8 157 169 281 2526

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 15 6,25 16 7,84 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,47 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,88 1,28 1,88

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,44 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 10 -0,50 -3 5,56 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 -0,38 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 -0,09 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,11 0,91

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,31 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,12 0,35 3,63

Toplam: 120 12 33 3,75 3 13,44 16,19 44,37

TYT Türkçe ca  bBB deadcBEE DdDdbd A CA   b    ee  

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal adb   aa    eC acAae     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik da d                     c              

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen         dcb  b      

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 1 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 2 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM EMEK 2069 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,833 271,510 3 83 95 194 2277

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 21 7,75 19 7,84 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,47 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,88 1,28 1,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,44 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 5,56 4,74 9,11

Matematik-1 30 7 13 3,75 13 -0,38 1,26 7,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,28 0,11 1,41

TYT Matematik 40 8 13 4,75 12 -0,09 1,36 9,32

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,00 0,11 0,91

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 -0,31 -0,02 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,44 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 0,12 0,35 3,63

Toplam: 120 32 62 16,50 14 13,44 16,19 44,37

TYT Türkçe eEbbecCaacCEcBdacDEbceEccACcdBBaDe      

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal aBeBdbDdccaEAcaEdCec     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik ECdc AaaBbed dccAdB  a A  d    D        

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen Aedaeeddcceac CEcbCe

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL NUR KARATAY 3190 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,833 271,510 3 83 95 194 2277

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 7,84 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,47 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,88 1,28 1,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,44 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 5,56 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 28 -5,00 -17 -0,38 1,26 7,91

Geometri 10 3 7 1,25 13 0,28 0,11 1,41

TYT Matematik 40 5 35 -3,75 -9 -0,09 1,36 9,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,00 0,11 0,91

Kimya 7 3 4 2,00 29 -0,31 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,44 0,26 1,57

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 0,12 0,35 3,63

Toplam: 120 37 81 16,75 14 13,44 16,19 44,37

TYT Türkçe cCbeCBd a EaedEcCaEaEAABAACdddeCCbaABacA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal aCAEecDdbbcAeCcaEdae     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik acbaaeBbcdbddaAccdccaddeababdcbaaEDcbbdA

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen ddAcAedBdcDBcbdaCedc

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 3 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇIÇEKCİ 2146 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,508 271,510 7 152 164 276 2518

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 25 2,75 7 7,84 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,47 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,88 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,44 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 5,56 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 -0,38 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 -0,09 1,36 9,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,00 0,11 0,91

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,31 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,44 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,12 0,35 3,63

Toplam: 120 16 47 4,25 4 13,44 16,19 44,37

TYT Türkçe cdaceBecabbbBcdEebEbEecBAe cBdB  aec   e

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BaeEBecbeDccead beD      

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik dceb                                    

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen ae    Cd   a c C    

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 5 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİLHAKKIÇİFTÇİ 3343 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,285 271,510 2 76 88 185 2251

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 20 6,00 15 7,84 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,47 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,88 1,28 1,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,44 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 5,56 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 -0,38 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 -0,09 1,36 9,32

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,00 0,11 0,91

Kimya 7 1 2 0,50 7 -0,31 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,44 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,12 0,35 3,63

Toplam: 120 26 35 17,25 14 13,44 16,19 44,37

TYT Türkçe cCEaCBB ceddceEdCbdDbdABbd     d b  aaeA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCeEe Db DEADCdCEADe     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik cb c            A                       

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen dbcb     dc  E a    

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 4 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 4 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M YIİMAZ DEMIRKIR 3317 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,880 271,510 5 87 99 198 2286

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 7,84 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,47 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,88 1,28 1,88

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,44 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 5,56 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,38 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 -0,09 1,36 9,32

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,00 0,11 0,91

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,31 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,44 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 9 -2,25 -11 0,12 0,35 3,63

Toplam: 120 24 31 16,25 14 13,44 16,19 44,37

TYT Türkçe abaEBBC ecdEec bEbbAA aA      B b  AaD  

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CaeeEbD a DEABCEACeD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik   bc                                    

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen cbdb     cd c aa    

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 3 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 1 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BAŞKUT 3185 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,690 271,510 1 57 66 150 2123

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 7,84 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,47 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,88 1,28 1,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,44 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 5,56 4,74 9,11

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,00 0,11 0,91

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 -0,31 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,44 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 0,12 0,35 3,63

Toplam: 120 31 38 21,50 18 13,44 16,19 44,37

TYT Türkçe acaEBBC   acecEeEDEAAccAeAedceBeeCeAd d 

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CBeBcEDCDdacAcCEACdc     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Fen c E  Ca dceaEc ce aC

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
N  AUK  Ş*Ü 523 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,033 271,510 6 116 128 233 2399

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 11 7,25 18 7,84 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,47 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,88 1,28 1,88

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,44 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,78 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 5,56 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 -0,38 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 -0,09 1,36 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,11 0,91

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,31 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,44 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,12 0,35 3,63

Toplam: 120 18 27 11,25 9 13,44 16,19 44,37

TYT Türkçe aa dBBC   dddcE  DE AD     A ed   eA a  

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal dabBdE Caded   cACcD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik  d d           A                        

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen   c      bc c     C 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 2 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 0 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
2315 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,930 271,510 5 117 129 234 2400

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 7,77 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,36 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,73 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,82 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 3,39 4,74 9,11

Matematik-1 30 9 20 4,00 13 2,64 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,14 0,11 1,41

TYT Matematik 40 9 20 4,00 10 2,50 1,36 9,32

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,05 0,11 0,91

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,39 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,09 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 15 -1,75 -9 -0,52 0,35 3,63

Toplam: 120 27 63 11,25 9 13,14 16,19 44,37

TYT Türkçe ECdeCBaaabaeacEEdbaDEAeBbbeeeAcdCceAaDab

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCdb                     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik dbCbaDdABecbabdBbabaCCBedaDea           

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen cebceadaAaeBccba   a

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZE FELHN 289 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,895 271,510 6 146 158 270 2505

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 18 5,50 14 7,77 9,73 22,30

Toplam: 120 10 18 5,50 5 13,14 16,19 44,37

TYT Türkçe aEDccBCeaEbEeeEbEbEedaaedAa b           

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 3 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ÖZGÜLDÜ 2840 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,883 271,510 2 25 31 94 1769

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 7,77 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,50 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,36 1,28 1,88

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,73 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,82 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 3,39 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,64 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,14 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,50 1,36 9,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,05 0,11 0,91

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,39 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 -0,09 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 -0,52 0,35 3,63

Toplam: 120 36 19 31,25 26 13,14 16,19 44,37

TYT Türkçe CcebBBC    E aECEDEAADcbB bceBBCeCDAaDCA

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CB  E  d  D Ad ccCbD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik   E      E       b                      

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen c E       a E  E  C 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR ÖZGÜLDÜ 2859 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,463 271,510 1 10 14 61 1514

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 7,77 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,50 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,36 1,28 1,88

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,73 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,82 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 3,39 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,64 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,14 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,50 1,36 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 0,11 0,91

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,39 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,09 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 -0,52 0,35 3,63

Toplam: 120 42 16 38,00 32 13,14 16,19 44,37

TYT Türkçe cCa CBdcd ECcaEECDEDE ABAACcBABCCeCABDDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal  C E  D d EA C eEADA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  E c  B     b                           

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen  b c     a   E  C   

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİLAKAY 2009 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,163 271,510 7 148 160 272 2510

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 7,77 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,50 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,36 1,28 1,88

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,73 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,82 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 3,39 4,74 9,11

Matematik-1 30 11 19 6,25 21 2,64 1,26 7,91

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 -0,14 0,11 1,41

TYT Matematik 40 12 28 5,00 13 2,50 1,36 9,32

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,05 0,11 0,91

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,39 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,09 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -0,52 0,35 3,63

Toplam: 120 27 88 5,00 4 13,14 16,19 44,37

TYT Türkçe daccedCDbcedceabaabcdebcdAeAdcedcbaeBDCd

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CBABdaDbcecdAca          

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik EebcadaaBECbaddbAABaCCcebcEdAdbbcedcdaDe

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen cebCdaddaaeecbbcebCa

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 9 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 3 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN DAĞ 0 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,518 271,510 10 154 166 278 2522

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 33 -2,25 -6 7,77 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,36 1,28 1,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,73 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,82 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 3,39 4,74 9,11

Matematik-1 30 11 19 6,25 21 2,64 1,26 7,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,14 0,11 1,41

TYT Matematik 40 11 20 6,00 15 2,50 1,36 9,32

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,05 0,11 0,91

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,39 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,09 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -0,52 0,35 3,63

Toplam: 120 25 85 3,75 3 13,14 16,19 44,37

TYT Türkçe dabcedCDacedceabaadebebcdAeAdc CbeeceaCd

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CBeeEbbCcdeEAcaabbea     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik EebcaeaaBECbaddbAABaCCcebcEdAd        a 

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen cebCdaddaaeecbbcbcCa

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 7 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇİFTÇİ 2314 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,035 271,510 4 112 124 228 2381

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 22 5,50 14 7,77 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,50 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,36 1,28 1,88

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,73 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,82 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 -0,02 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 3,39 4,74 9,11

Matematik-1 30 11 18 6,50 22 2,64 1,26 7,91

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 -0,14 0,11 1,41

TYT Matematik 40 12 23 6,25 16 2,50 1,36 9,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,05 0,11 0,91

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,39 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,09 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 -0,52 0,35 3,63

Toplam: 120 29 66 12,50 10 13,14 16,19 44,37

TYT Türkçe acDdedaDbaacacECEDcAe      Ad edcdaeBDCd

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal bcdB       E  a      c   

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik EdE adaaBcabaddbAABaCCcebcEBAdb   dc aDe

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen AecCdadAaaeecbbcbeCa

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 1 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 2 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHET  YILMAZ 3022 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,228 271,510 8 150 162 274 2516

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 7 2,25 6 7,77 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,50 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,36 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,73 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,82 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 3,39 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 2,64 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,14 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 2,50 1,36 9,32

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,05 0,11 0,91

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,39 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,09 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 -0,52 0,35 3,63

Toplam: 120 11 26 4,50 4 13,14 16,19 44,37

TYT Türkçe aC  C a   cCa a    b  A c               

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal  bdaB bEdD     CE ae     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  EdE    e   c           aa              

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen a c d    aa ed      

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA BEYAZSAKAL 0 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,063 271,510 3 41 49 124 1941

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 7,77 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,50 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,36 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,73 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,82 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 3,39 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,64 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,14 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,50 1,36 9,32

Fizik 7 2 2 1,50 21 -0,05 0,11 0,91

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,39 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,09 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 -0,52 0,35 3,63

Toplam: 120 34 27 27,25 23 13,14 16,19 44,37

TYT Türkçe cC  CBd   EdcBEECD DdAAB dCA ABbCeC daeA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal aC EBdDbdDdADCdCcADe     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  E c                                    

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen cCA   bcd    c   ac 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NERMİN KAYISI 3135 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,215 271,510 11 165 177 290 2545

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 7,77 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,50 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,36 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,73 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,82 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 9 -1,25 -6 3,39 4,74 9,11

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,05 0,11 0,91

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,39 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,09 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 -0,52 0,35 3,63

Toplam: 120 12 42 1,50 1 13,14 16,19 44,37

TYT Türkçe caceCBBedbbdacEddDaDbAAacdbAdcaCaeeedace

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal e bd  aa       aadDb     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Fen E            cda    

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BULGAN 3288 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,655 271,510 9 153 165 277 2521

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 10 2,50 6 7,77 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,50 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,36 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,73 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,82 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,02 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 3,39 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 2,64 1,26 7,91

Geometri 10 1 3 0,25 3 -0,14 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 10 1,50 4 2,50 1,36 9,32

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,05 0,11 0,91

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,39 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,09 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -0,52 0,35 3,63

Toplam: 120 17 52 4,00 3 13,14 16,19 44,37

TYT Türkçe dc  ecC   dd cE EbE A  ca               

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal acABbEDdbecadabcACea     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik EdE e   Bc        a    c  d  a  Ecdc    

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen ccbCdbdbaaeeEbbcbebd

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 1 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 2 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 2 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,130 271,510 10 106 118 221 2365

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 18 7,50 19 15,07 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,84 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,27 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,07 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 5,80 4,74 9,11

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 2,80 1,26 7,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 2,75 1,36 9,32

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,16 0,11 0,91

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,77 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,48 0,26 1,57

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 1,09 0,35 3,63

Toplam: 120 23 39 13,25 11 24,70 16,19 44,37

TYT Türkçe cCEaCBB   dCBeEd bEDc  cbedbc cC b  dabA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal                CEdbd     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EECc  a             b a  c cE       b   

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen cbeebaCdAeD  Ec aCd 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 6 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 5 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,118 271,510 6 40 48 123 1938

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 15,07 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,84 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,27 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,07 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 5,80 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,80 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,75 1,36 9,32

Toplam: 120 34 27 27,25 23 24,70 16,19 44,37

TYT Türkçe ec EdBCbe dacBECdeEAbDEABcbAcBBbDCDAdaCA

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CBAecE CbcDEAdaEAC c     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik d EE e b                                

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
C A N A N K A R A 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,555 271,510 7 55 64 146 2110

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 15,07 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,84 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,27 1,28 1,88

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,07 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 5,80 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 2,80 1,26 7,91

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 -0,05 0,11 1,41

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 2,75 1,36 9,32

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,16 0,11 0,91

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,77 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,48 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 1,09 0,35 3,63

Toplam: 120 31 34 22,50 19 24,70 16,19 44,37

TYT Türkçe CE bBdC   aEBcE d EAADcABACAe B DCbAdDb 

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal  d      D  cAd EdCe      

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik E E  c   b     A  c   d   d      be c   

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen  cdbdbaAaDe c Cd   a

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 2 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU  KÖK 112 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,543 271,510 11 123 135 241 2415

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 15,07 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,84 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,27 1,28 1,88

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,07 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 5,80 4,74 9,11

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 2,80 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 2,75 1,36 9,32

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,16 0,11 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,77 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,09 0,35 3,63

Toplam: 120 23 50 10,50 9 24,70 16,19 44,37

TYT Türkçe CaDbcdCbDdabdcdCdbEAbDaAdAebcdebDbcAaDCA

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal aadaddeCaaebAddEAaba     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik bCEdeA     a   e  Ba                    

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen dad                 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH DEMİR 43 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,400 271,510 4 29 37 106 1844

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 15,07 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,84 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,27 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,07 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 5,80 4,74 9,11

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 2,80 1,26 7,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 -0,05 0,11 1,41

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 2,75 1,36 9,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,16 0,11 0,91

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,77 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,48 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,09 0,35 3,63

Toplam: 120 35 23 29,25 24 24,70 16,19 44,37

TYT Türkçe aCd CBB  a  aa dbDEDbAAdAAaABcBbeDC BDbA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal      B E       CEADA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik aECE DB  b     e           e   C d      

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen E e    eb D  E a    

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİLAKBABA 57 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,260 271,510 9 90 102 201 2295

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 15,07 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,84 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,27 1,28 1,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,07 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,80 4,74 9,11

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 2,80 1,26 7,91

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,05 0,11 1,41

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 2,75 1,36 9,32

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,16 0,11 0,91

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,77 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 1,09 0,35 3,63

Toplam: 120 28 48 16,00 13 24,70 16,19 44,37

TYT Türkçe bCc CBB    bc cddDbDEAcdeAaAacBaeee daDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCeEadcbdDaAaC CEdbd     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EECEbaedd                   E  dc       

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen cbeecae Adee E      

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ARTIKBOĞA 51 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,038 271,510 2 17 22 77 1637

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 15,07 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,84 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,27 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,07 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 5,80 4,74 9,11

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 2,80 1,26 7,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,11 1,41

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 2,75 1,36 9,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,16 0,11 0,91

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,77 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,48 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,09 0,35 3,63

Toplam: 120 41 25 34,75 29 24,70 16,19 44,37

TYT Türkçe CEaEdBC D   BB CEDEAcDEABACeeBBbeeDABDe 

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal     cbD D DcAdCEdC D     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik E E  dabB   E             E      c      

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen eeEb  aA edeE       

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETGÜL 7 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,705 271,510 8 64 74 163 2155

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 15,07 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,84 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,27 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,07 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 5,80 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,80 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,75 1,36 9,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,16 0,11 0,91

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,77 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,48 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,09 0,35 3,63

Toplam: 120 27 24 21,00 18 24,70 16,19 44,37

TYT Türkçe cCEcbBB cc  cdadCD aEAcBAAabBcBbbaCABDaA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal   AE B E       CE b      

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  a E                                    

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen E b  a       c  C c 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ  BAYDILI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,280 271,510 1 16 21 76 1635

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 15,07 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,84 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,27 1,28 1,88

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,07 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 5,80 4,74 9,11

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 2,80 1,26 7,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 -0,05 0,11 1,41

TYT Matematik 40 12 12 9,00 23 2,75 1,36 9,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 -0,16 0,11 0,91

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,77 -0,02 1,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,48 0,26 1,57

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 1,09 0,35 3,63

Toplam: 120 45 43 34,25 29 24,70 16,19 44,37

TYT Türkçe bb eCBB d   BdddCaEbcA BAbe BcaCbDacBaDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal abdEeBDECc  b BCEADA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik dECECaBbBC aE A  d ab B  cbeE cbD       

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen EbAec  eA ee E CdCA 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 1 1 33
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hayvanlar 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEBASTİAN SZYMANSKİ 62 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,065 271,510 3 21 27 86 1666

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 15,07 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,84 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,27 1,28 1,88

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,07 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 5,80 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,80 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,75 1,36 9,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,16 0,11 0,91

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,77 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,48 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 1,09 0,35 3,63

Toplam: 120 42 32 34,00 28 24,70 16,19 44,37

TYT Türkçe cCEcCBd  DbCBdddCDdDEAAdAAacBcaCCDCeBDDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCcEeBDEdb ADCBdEADe     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik    E  d                                 

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen Edbe   cbdee EdCCbc 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA BOZKURT 358 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,525 271,510 5 33 41 111 1868

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 11 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 15,07 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,84 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,27 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,07 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,61 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 5,80 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,80 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,75 1,36 9,32

Toplam: 120 33 16 29,00 24 24,70 16,19 44,37

TYT Türkçe EC  CBB aacbBcEdCDcaEAABAACABABCCDb aDDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCbc  ed       CEADc     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik    E b                                  

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
3 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,378 271,510 7 105 117 220 2361

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 9 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 11 11,25 28 14,78 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,47 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,58 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,97 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,00 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 5,03 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,08 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,58 1,36 9,32

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,11 0,11 0,91

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,50 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,00 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 1,61 0,35 3,63

Toplam: 120 20 26 13,50 11 24,00 16,19 44,37

TYT Türkçe CE d BC   addcECd EbbDEAB C    Ce  bBa  

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal   b     c        deD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik c E            b                        

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen  b   eaA  ceEcabd CC

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 2 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULBAKİABAY 11 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,075 271,510 2 9 10 52 1363

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 9 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 14,78 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,47 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,58 1,28 1,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,97 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,00 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 5,03 4,74 9,11

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 2,08 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 2,58 1,36 9,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,11 0,11 0,91

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,50 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,00 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,61 0,35 3,63

Toplam: 120 48 26 41,50 35 24,00 16,19 44,37

TYT Türkçe cCaaCBB  cEbaBEECDcDEbABAAbABABCCeCABDDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal dCAE aDbaDEADdBCE DA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EE EbedA    c c                         

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen Eb   B  ed B c  bb  

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BENNUR BOZKURT 15 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,613 271,510 4 15 20 75 1633

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 9 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 14,78 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,47 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,58 1,28 1,88

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,97 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,00 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 5,03 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,08 1,26 7,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,50 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 2,58 1,36 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,11 0,11 0,91

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,50 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,61 0,35 3,63

Toplam: 120 40 20 35,00 29 24,00 16,19 44,37

TYT Türkçe aCbaCBB     BBEcCDcDEAcBAACABABCeeCABDbA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCAEa Db    D aCEA       

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik dE E  B        e d            c   D     

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen b    a   d   c C    

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMIAALBDUA LZİZ 22 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,550 271,510 8 159 171 283 2534

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 9 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 2,08 1,26 7,91

Geometri 10 4 6 2,50 25 0,50 0,11 1,41

TYT Matematik 40 10 30 2,50 6 2,58 1,36 9,32

Toplam: 120 10 30 2,50 2 24,00 16,19 44,37

TYT Matematik deaEacceacdbbdebAcBdaecAcDbdAaDebbCDcEad

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 1 2 33
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHMMEDTKACI 4 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,523 271,510 6 95 107 208 2325

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 9 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 11 8,25 21 14,78 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,47 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,58 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,97 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,00 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 5,03 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,08 1,26 7,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,50 0,11 1,41

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,58 1,36 9,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,11 0,11 0,91

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,50 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,00 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,61 0,35 3,63

Toplam: 120 21 25 14,75 12 24,00 16,19 44,37

TYT Türkçe c c CB   D  a EdCDbDcdA    A cBC eae    

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal ebAE  cE e     C  ce     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik E  E  d                        C        

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen a A   d dae  cdCC   

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 2 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA DOĞRUL 13 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,560 271,510 3 11 15 63 1525

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 9 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 14,78 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,47 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,58 1,28 1,88

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,97 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 5,03 4,74 9,11

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 2,08 1,26 7,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,50 0,11 1,41

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 2,58 1,36 9,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,11 0,11 0,91

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,50 -0,02 1,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,00 0,26 1,57

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 1,61 0,35 3,63

Toplam: 120 43 22 37,50 31 24,00 16,19 44,37

TYT Türkçe ECb CBBbEaECecEdCeaDEAcBAACABeBCC C deDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal    E         C CEdDd     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik dE E     C     B    C B        C        

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen Ebd     cBe  EECeecD

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZKAN 12 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,828 271,510 1 5 6 46 1321

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 9 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 14,78 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,47 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,58 1,28 1,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,97 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,00 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 5,03 4,74 9,11

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 2,08 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,11 1,41

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 2,58 1,36 9,32

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,11 0,11 0,91

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,50 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,00 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 1,61 0,35 3,63

Toplam: 120 50 31 42,25 35 24,00 16,19 44,37

TYT Türkçe ECEaCBd  addeeEEdDcaEAABAAaABAeCCeCABDDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal  CeEB DEbcEbD aCEADe     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EECE  B        BA  BaaB     E           

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen Ebccb d  aeB EdaC d 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RAGHADABDALLA 182 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 9 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 2,08 1,26 7,91

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 0,50 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 36 -5,00 -13 2,58 1,36 9,32

Toplam: 120 4 36 -5,00 -4 24,00 16,19 44,37

TYT Matematik caebdDabcdceddeaABcabdecddacacDdcaacebcd

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 1 2 33
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP EBRAR 16 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,185 271,510 5 20 26 85 1663

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 9 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 14,78 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,47 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,58 1,28 1,88

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,97 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,00 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 5,03 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 2,08 1,26 7,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,50 0,11 1,41

TYT Matematik 40 3 10 0,50 1 2,58 1,36 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,11 0,91

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,50 -0,02 1,15

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,00 0,26 1,57

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,61 0,35 3,63

Toplam: 120 42 32 34,00 28 24,00 16,19 44,37

TYT Türkçe aCaeCBc  DbCcaEECDbDEdABAACABcBCCeCbaDDc

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal  aAE dDb DcA  BCEADc     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  E c  Bc         d cde  a  d   d E     d

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen       ecb D  E  CC D

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRKAN 44 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 10,38 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,53 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,16 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,06 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,88 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 3,62 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 3,25 1,26 7,91

Geometri 10 2 8 0,00 0 0,19 0,11 1,41

TYT Matematik 40 5 35 -3,75 -9 3,44 1,36 9,32

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,56 0,11 0,91

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 -0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,31 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 18 -3,50 -18 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 19 100 -6,00 -5 18,09 16,19 44,37

TYT Türkçe bCdbCaebcbaecdabeDbcaebcbdeAcecbdbCdBDbd

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCedBBDEbecbcdadbcae     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik aabdbcdbdadbdbdBcacdeacbebDebDbdbbcDCace

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen bCbcbcd eabccdaeabdb

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 7 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 1 2 33
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYHAN KÜÇÜKBAYRAK 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,748 271,510 2 26 32 95 1770

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 10,38 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,53 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,16 1,28 1,88

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,06 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,88 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 3,62 4,74 9,11

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 3,25 1,26 7,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,19 0,11 1,41

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 3,44 1,36 9,32

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,56 0,11 0,91

Kimya 7 2 3 1,25 18 -0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 37 24 31,00 26 18,09 16,19 44,37

TYT Türkçe Cc aBBC   bE BEedbEbbD ABAeAA B Db A eC 

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CBeaEE  D   A CE  db     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik ECEE          d    B b    E      cC    b

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen eeE  C b DdeE       

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 2 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR İPEK 36 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,133 271,510 7 127 139 246 2441

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 15 6,25 16 10,38 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,53 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,16 1,28 1,88

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,06 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,88 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 3,62 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 3,25 1,26 7,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,19 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 3,44 1,36 9,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,56 0,11 0,91

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,31 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 19 39 9,25 8 18,09 16,19 44,37

TYT Türkçe cCd CBd   EdBdEcdc aEde   bb   aCe   D A

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal  C E  a     a eC bD      

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik bE E  ede   b   c   e        ab         

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen EbAe  da cba cbC  da

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 6 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 3 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRULLAH ÇOBAN 33 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,773 271,510 6 121 133 239 2409

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 15 5,25 13 10,38 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,53 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,16 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,06 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,88 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 3,62 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 3,25 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 3,44 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,56 0,11 0,91

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 16 21 10,75 9 18,09 16,19 44,37

TYT Türkçe dabEBBC   ddaBbCdbEdcDdbc       e  A    

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal  B  EE  D      E  cD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik d Ec    a         e                     

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen             c       

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 3 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 3 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM KURTBOĞAN 42 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,825 271,510 1 14 19 73 1615

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 10,38 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,53 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,16 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,06 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,88 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 3,62 4,74 9,11

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 3,25 1,26 7,91

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,19 0,11 1,41

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 3,44 1,36 9,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,56 0,11 0,91

Kimya 7 2 1 1,75 25 -0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,31 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 42 27 35,25 29 18,09 16,19 44,37

TYT Türkçe cCa CBa   dCBaEECbEDEAceAACABABCCeCAaecA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal      BD        eEADd     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EECc DB  b d   e    b B     E  CDd  b   

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen E e ba  b D  E aC c 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 1 1 33
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN POLAT 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,460 271,510 3 39 47 121 1932

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 10,38 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,53 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,16 1,28 1,88

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,06 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,88 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 3,62 4,74 9,11

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 3,25 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,11 1,41

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 3,44 1,36 9,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,56 0,11 0,91

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 35 31 27,25 23 18,09 16,19 44,37

TYT Türkçe aCEaCBB  abdBaEECDaDEbABAAdcB           

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCeEa cb DacaC CEdbe     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EE ECDcbaCdC  cBe d   B    d            

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen bC D   ec           

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 1 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KILIÇ 41 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,948 271,510 5 86 98 197 2285

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22 10,38 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,53 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,16 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,06 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,88 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 3,62 4,74 9,11

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 3,25 1,26 7,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,19 0,11 1,41

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 3,44 1,36 9,32

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,56 0,11 0,91

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,31 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 25 35 16,25 14 18,09 16,19 44,37

TYT Türkçe CaedBBd   CceeceEcEAbDabdbCc BB D  c  C 

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal   d E Dbe      a  cD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik E EE   bB    C     B                   b

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen Aedb Cd  eaec adA e 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMERFARUK EREN 38 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,778 271,510 4 63 73 162 2153

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 7 13,25 33 10,38 9,73 22,30

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 3,25 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,11 1,41

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 3,44 1,36 9,32

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,56 0,11 0,91

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,31 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,66 0,35 3,63

Toplam: 120 24 12 21,00 18 18,09 16,19 44,37

TYT Türkçe Ca cdBC    E c   DEbADEA       aDeDABD  

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Matematik E EE   bB    C     B                    

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen  edb        c   ADC 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 2 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 1 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ANONİM 71 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,053 271,510 8 160 172 284 2537

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 25 3,75 9 9,94 9,73 22,30

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 1,62 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 1,75 1,36 9,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,53 0,11 0,91

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,44 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,41 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,50 0,35 3,63

Toplam: 120 11 34 2,50 2 14,38 16,19 44,37

TYT Türkçe ECEaCB e  aaaeEECbdcaebadceA bee aadBebd

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Matematik ca b                         e          

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen d A  e  b e  c      

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 5 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 7 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN  DOĞAN   V 63 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,930 271,510 2 44 52 127 1955

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 9,94 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,44 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,44 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,94 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 2,19 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,62 1,26 7,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,12 0,11 1,41

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 1,75 1,36 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,53 0,11 0,91

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,44 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,41 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,50 0,35 3,63

Toplam: 120 33 24 27,00 23 14,38 16,19 44,37

TYT Türkçe Cc  BBC    E a edcEA D cBACAABBCeCcABDCA

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal      a  DdDbABacAC a     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik dC      B                         C     

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen  e       ecdd bbdDCe

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ULUDAĞ 59 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,225 271,510 3 82 94 193 2272

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 9,94 9,73 22,30

Matematik-1 30 6 22 0,50 2 1,62 1,26 7,91

Geometri 10 1 7 -0,75 -8 0,12 0,11 1,41

TYT Matematik 40 7 29 -0,25 -1 1,75 1,36 9,32

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,53 0,11 0,91

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,44 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,41 0,26 1,57

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 0,50 0,35 3,63

Toplam: 120 32 61 16,75 14 14,38 16,19 44,37

TYT Türkçe bba CBBb DEdeecdCDEDEd dAAaABcBbCbaeaDed

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Matematik dEaabbeAedEdbbcaA eBaeBdeb dbcbCeaaaa  d

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen ECbbcBCBbaDaeddabCAb

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 3 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hayvanlar 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜPHAN DONUK 84 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,913 271,510 6 133 145 257 2477

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 11 7,25 18 9,94 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,44 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,44 1,28 1,88

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,94 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 2,19 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,62 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,75 1,36 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,53 0,11 0,91

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,44 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,41 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 0,50 0,35 3,63

Toplam: 120 14 27 7,25 6 14,38 16,19 44,37

TYT Türkçe ECd eB  EDdbadEd  EadAba   AB           

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal edeE dDd      e   aA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik                e                        

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen d  e     ccd dbC  b 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 1 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 3 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİT BOZKURT 73 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,910 271,510 1 24 30 91 1748

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 9,94 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,44 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,44 1,28 1,88

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,94 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 2,19 4,74 9,11

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 1,62 1,26 7,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,12 0,11 1,41

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 1,75 1,36 9,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,53 0,11 0,91

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 -0,44 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,41 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 0,50 0,35 3,63

Toplam: 120 43 45 31,75 26 14,38 16,19 44,37

TYT Türkçe cCEaCBB EacbeacdCcEDEbABAACABcdeCeC dabA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal aaAE eD  aaAe dCcAae     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EECE  B e  CE ABcB  C    aeA   C a      

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen Ebc  ae bcDedcaaCCc 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İSİMSİZ K 68 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,333 271,510 7 155 167 279 2523

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 17 5,75 14 9,94 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,44 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,44 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,94 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 2,19 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 1,62 1,26 7,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 7 -1,75 -4 1,75 1,36 9,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,53 0,11 0,91

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,44 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,41 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 0,50 0,35 3,63

Toplam: 120 13 36 4,00 3 14,38 16,19 44,37

TYT Türkçe ECbbCeB  a  ceacCbEeEeAdccaABcd         

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal                eEdce     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik b  c    ea    d          d    a         

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen Edee  a ed c E a    

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 4 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRDAĞ 1905 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,990 271,510 5 115 127 232 2395

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 12 6,00 15 9,94 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,44 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,44 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,94 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 2,19 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 1,62 1,26 7,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,12 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 1,75 1,36 9,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,53 0,11 0,91

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 -0,44 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,41 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 0,50 0,35 3,63

Toplam: 120 19 30 11,50 10 14,38 16,19 44,37

TYT Türkçe ba aaBCcDdC cccdEDEAc             bA    

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal  ed d          EdCeD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik EeE B  b  b                   Dcd       

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen cDEbc  b edeEc      

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 1 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 0 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAYISALCI 64 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,773 271,510 4 101 113 216 2342

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 8 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 9,94 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,44 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,44 1,28 1,88

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,94 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 2,19 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,62 1,26 7,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 1,75 1,36 9,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,53 0,11 0,91

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,44 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,41 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 14 -1,50 -8 0,50 0,35 3,63

Toplam: 120 25 43 14,25 12 14,38 16,19 44,37

TYT Türkçe ECbeCBB a bdeeadbDbDcAcBAcacBABC     eeb

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCdEc D  D  DdcbE aA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik c  Ebc                           a      

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen c cb aC beee cabCade

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KOYUNCU 58 12Ç

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,705 271,510 1 45 53 128 1959

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 1 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 16,00 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,00 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 1,28 1,88

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,75 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,25 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,75 4,74 9,11

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 4,00 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 4,00 1,36 9,32

Toplam: 120 32 21 26,75 22 26,75 16,19 44,37

TYT Türkçe cCc CBd da ec EdeDEDEAdBbACABeBCeDCcBDbd

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCAE Bc   EA  dCbdc      

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EE E  B                                 

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH DEMİRE L 19 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 36 -5,00 -13 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 18 102 -7,50 -6 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe CcDEaebbacbcdeECbaEdbbdAebdcbceeaabcdeed

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CdbadbabDdaEbcdaAddb     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik abEbcecaebebadBbccceaadeabbcAcbaEadbcaad

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen caaaebddeDBaccaEdaea

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 9 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 3 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARİF ÇİFTÇİ 60 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,990 271,510 14 149 161 273 2514

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 26 2,50 6 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 7 -1,75 -4 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 16 45 4,75 4 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe CaebBeC e CaeBbabcbAdDdbeAaccea Dbe daa 

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CdbBEEDCce c ea  eAa     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik a c db         d  a    d                

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen            db d     

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 8 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR CANBAZ 480 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,415 271,510 7 96 108 209 2327

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 22 29 14,75 12 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe ac EBBC   accaECdcEeADEcBAaceBa cbDbaaa 

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal dcABc   a      adCAe     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik E   e    d     A  B                     

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen             E       

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 7 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CUMA AHMET KARADEMİR 108 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,438 271,510 13 144 156 268 2501

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 18 50 5,50 5 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe aCbbbBdecDaCccbbCacaEAbcdddAcdabbeCdaace

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal ebAdBcDEdaEbcbeCEAae     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik c eEebcd                                

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen              c      

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AKÇİFTÇİ 93 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,735 271,510 12 141 153 265 2497

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 19 53 5,75 5 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe cCEcCcdbdbdaaebdCedDEbbccACABccbCeCdcaeb

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal cCbdcBcadedebdcaEcDc     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EdCbb          c    a          e  b     

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen c         D  c      

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL KARADUMAN 90 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,548 271,510 10 129 141 249 2449

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 21 6,75 17 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 -0,39 1,36 9,32

Toplam: 120 17 33 8,75 7 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe ac bcBC   bddcaabaEbADEAB bAeB eeCeeeaC 

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal b b EbD  Be Ad c  bb     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik cb   A            e          a          

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 6 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRÜNİSA TOPRAK 76 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,835 271,510 5 88 100 199 2287

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 17 -1,25 -4 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 3 5 1,75 18 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 6 22 0,50 1 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 33 66 16,50 14 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe dCEaCBcadadbeBEdbDcDEAcBdACABcaCCe c DDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCbEeacbdccAedcebdce     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik dEbc e cB cdd Ad a  b d cceb bDCe bDa cd

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen b c Ad ebB d ac e bD

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 1 2 33
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KADER ASLAN 85 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,598 271,510 2 49 58 138 2038

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 32 30 24,50 20 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe CccEcBC a ddBBECdDEdA Ebeba  BBaebeAdaCc

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CBA EED DBDbAd EAddD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik Ed    a a    be          a              

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen   c         E     C 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 5 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BULGAN 88 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,950 271,510 15 151 163 275 2517

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 30 0,50 1 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 14 1,50 8 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 16 -2,00 -7 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 17 -2,25 -6 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 20 63 4,25 4 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe EbaaCBd aebaBccdeabcEecdbdbcdcdbbea BDeA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal dbdcBBeEdbEbc Beddce     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik dEedbaee dc a  c a B  c  a eb     a     

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen Ed    C e D  E C    

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 10 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCAHİT OKAY 53 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,930 271,510 8 117 129 234 2400

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 20 2,00 5 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 19 32 11,00 9 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe bCbaCcc   ceeBEdebcc   Bcdbc c  bDe    A

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal dCAEBBbEC bADCdCcbDd     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik   bb                                    

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen         ce   c      

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 6 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 4 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MÜRD BYY 89 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,618 271,510 3 53 62 143 2097

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 29 24 23,00 19 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe eEcEdBC e  aacECEDEAdDEABcaAdB CeCe ae  

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CB  dabCDB cA  EdCdD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik E                                       

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen   cb   A    c       

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÖZBAY 100 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 29 -1,25 -3 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 15 -2,75 -9 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 15 -2,75 -7 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 9 -2,25 -11 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 15 64 -1,00 -1 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe d aaCBdca baBccce bbEecdbdbcdcabee AB ec

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal dbAEBBeEdDE cdBebdcd     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik dEedbade dbb bb c   a c                 

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen c b dee   c cd b    

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 9 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER ALKAN 87 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,413 271,510 11 131 143 254 2465

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 29 1,75 4 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 4 13 0,75 3 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 13 0,75 2 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 21 54 7,50 6 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe dc bcBdbe CdaaEadDEbcaEAcdbebadCeaDecabc

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal beAcEEDCcaedA CbcdAe     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik bCbEeAcdcad  b   dB   d  cc             

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen   c                 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKTAŞ 459 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,705 271,510 1 45 53 128 1959

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 9 -2,25 -8 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 11 -2,75 -7 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 36 37 26,75 22 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe CccEaBC a ddeeECEDEAA EABACcABBaebeAdaCc

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CBAaEE CcaDbAa cACeD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik  d    a a d  be   de  d           a  d  

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen   d    A  B b C b C 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
REŞIT AY UR 82 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,898 271,510 4 81 93 192 2270

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 25 5,75 14 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 27 41 16,75 14 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe aCaedcB  ebdBccddbEbEA eAbadBABbbaCeeeeA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal dCbEBeDECDc  a ebdDA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik Ec a DBbd       daA                     

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen                eCCd 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT NEZER ELĞAÇ 79 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 19 0,25 1 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 17 31 9,25 8 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe bCcaCBe   dae Edebcc  bBcdbc c    e     

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal dCAEBBcECDaAeCaCcbDb     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik   bb                                    

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen         c    c      

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 5 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 4 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TURAN GAYAN     L  D 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,028 271,510 6 91 103 202 2301

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 23 6,25 16 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 24 34 15,50 13 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe ec beBC e dEacbdEbEAA cAdbaAcBBeDabeeae 

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal C eBEbD DBecA  Ed AD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik   Eb                  c  b   a a        

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen          e  E       

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN DAHAN 114 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,495 271,510 9 122 134 240 2410

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 18 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 5,75 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,90 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,28 1,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,65 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,85 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 5,21 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 -0,32 1,26 7,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 0,11 1,41

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 -0,39 1,36 9,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,14 0,11 0,91

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,22 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,28 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 14 -1,50 -8 0,36 0,35 3,63

Toplam: 120 21 41 10,75 9 10,93 16,19 44,37

TYT Türkçe bC  CB   cbde cae   E A    ca BC Db  eDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal aeAc dDEecbAeCdda De     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik E  d  BAc                              b

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen   ceAcbaedeabc  Caec

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 4 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 0 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDUREZZAK OKAY 86 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,683 271,510 6 58 67 151 2124

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 21 9,75 24 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 1,41 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,11 0,91

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,05 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,03 0,35 3,63

Toplam: 120 29 30 21,50 18 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe aCcaCBa E  dc cdebEDEbcebAacBABbCeCcaaDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCAc  DE DcADCddbAad     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EEC                                     

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen          B   c    c 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ER 162 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,890 271,510 2 27 33 99 1792

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 1,41 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,11 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,03 0,35 3,63

Toplam: 120 35 18 30,50 25 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe ca eCB  a  CeBEdbDaDEA BAACABcBCe C deDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal B AEB DECDaADCdCEAaA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik    b            b                       

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen                   b 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AYDENİZ 176 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,790 271,510 11 114 126 231 2388

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10 4,27 4,74 9,11

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,12 0,11 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 -0,03 0,35 3,63

Toplam: 120 20 31 12,25 10 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe cdbeCBa  cdeBB    c cAAB ACABcBeaeCAdaed

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal Bbede  bCcc eedCEAcd     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Fen  Cd                 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 4 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 1 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAÇİMCAN DEMİR 151 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,273 271,510 7 60 69 155 2131

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 1,41 1,36 9,32

Toplam: 120 28 26 21,50 18 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe Cc E BC   eddaEedccAecEABACcABBaeaDc DCe

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal Cae EED D  cA ddb Aa     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik bCEEB  a                                

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAIİI ÇIÇEK 191 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,125 271,510 14 135 147 259 2481

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 20 2,00 5 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,41 1,36 9,32

Toplam: 120 14 29 6,75 6 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe ac cBcC      addd  eecEde bdcBBabebAB   

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal  Bd EEDacBeb eCb  bD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik    c                                    

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 7 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL DENİZ 161 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,003 271,510 10 103 115 218 2348

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 1,41 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,11 0,91

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,05 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,03 0,35 3,63

Toplam: 120 20 24 14,00 12 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe CcaE BCa aeacebbEaEcADEAedaeABB e  A    

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal  Bc E          EbCcc     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik          E            e      a       E  

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen             d       

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİLİİBRAHİM KEŞEK 170 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,808 271,510 20 171 183 296 2558

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 37 -6,25 -16 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 8 19 3,25 11 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 3 6 1,50 15 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 11 25 4,75 12 1,41 1,36 9,32

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,12 0,11 0,91

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,05 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 -0,03 0,35 3,63

Toplam: 120 19 97 -5,25 -4 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe dcadeebacEecdebbcbadAbabcdCdceedbeecacad

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal acABbEbdbecadebceCdc     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik bCdaBecCddbEaCceAde CCeb e aed cEDdaAcae

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen eebbbeddcaceceCbbcee

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 10 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 1 2 33
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE A 145 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,525 271,510 5 50 59 139 2039

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 1,41 1,36 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,11 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,03 0,35 3,63

Toplam: 120 31 25 24,75 21 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe aCEeCBd   cacBEEdDEbEecBAACABABbabCedeDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BbAEedDEbb     CEbDA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik   eE                        b           

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen     c               

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ADAR 165 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,073 271,510 9 79 91 190 2268

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 1,41 1,36 9,32

Toplam: 120 25 32 17,00 14 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe da c BC e    aEeEcE  DbAdACAcBcCeCabaDab

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal b decED D   AeCbedAc     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik  CEE A C     b       e ebeb             

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YILDIRIM 164 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,583 271,510 12 128 140 248 2448

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 10 -0,50 -1 1,41 1,36 9,32

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,12 0,11 0,91

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,05 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 15 -0,75 -4 -0,03 0,35 3,63

Toplam: 120 25 65 8,75 7 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe cCEaCBdcEecbccaEdeEDEAbacdbcBcebCedcBece

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal aCdaecaEbDaADacCbdDe     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik abCdbac  C  d  ab      d                

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen E eebcdebcbcdd aCdeD

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AVCIBAŞI 144 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,005 271,510 8 77 89 186 2252

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,41 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,11 0,91

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,05 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,03 0,35 3,63

Toplam: 120 24 26 17,50 15 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe CEeEdBC   accaEba EAbaEABbCA aBCe DA D e

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal bBAecEb Dc a c bc ea     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik E                         b             

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen             E       

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 4 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 4 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM HALİL DAĞ 123 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 29 -4,25 -11 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 6 19 1,25 4 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 6 23 0,25 1 1,41 1,36 9,32

Toplam: 120 12 62 -3,50 -3 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe dcadeebacEecdebbcbadAbabcdCdce      a  d

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal acABbEbdbe d  b e        

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik bCdaBecCddCadeBcecdcaeddD      c ab    a

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 6 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 2 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS BÜYÜKASLAN 174 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,600 271,510 13 134 146 258 2478

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 20 4,00 10 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 1,41 1,36 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,11 0,91

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,05 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,03 0,35 3,63

Toplam: 120 15 32 7,00 6 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe Cc becC e dacacdE E d  beAbcABB e eAaa  

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal   Aa ED Dead  C A d      

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik c d  b               a d                

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen d           c       

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 3 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M FATİH KAYMAZ 120 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,090 271,510 16 162 174 287 2540

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 10 1,50 4 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 15 -0,75 -4 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 4 12 1,00 3 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 12 1,00 3 1,41 1,36 9,32

Toplam: 120 11 37 1,75 1 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe ab EBcb    aa d bcEA   b                

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal acABbEbdbecadebce  e     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik bCdaBecCddCaabcd                        

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 1 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET DEMİREL 142 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,648 271,510 15 139 151 263 2489

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 25 1,75 4 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 1,41 1,36 9,32

Toplam: 120 15 35 6,25 5 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe cCdaac ac aCeaEdCbaebcccdAbbaeadC C    A

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCAEadDE D     dcbec     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik   b          c    c                     

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 7 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA HAKKI ASLAN 166 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,348 271,510 19 167 179 292 2552

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 27 1,25 3 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 15 -0,75 -4 4,27 4,74 9,11

Toplam: 120 11 42 0,50 0 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe cCbcCBebb cdca  aebcdeccAbaAd eC bebBaeA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal aCe dea dcdbebceEbDb     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 5 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ROZA EVİN SARIS U 132 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,878 271,510 3 36 44 114 1889

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 1,41 1,36 9,32

Toplam: 120 36 31 28,25 24 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe aCEeCBBeEaEdaBdECDaeEAcBbdCABeBCCeCedDeA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal aCdEBabadDEADbdCEAcA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik d  E ea Bd    b                         

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA ALTUNKAYA 169 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,850 271,510 4 48 57 137 2016

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 1,41 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,11 0,91

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,05 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,03 0,35 3,63

Toplam: 120 32 28 25,00 21 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe ECcaCBe EeaeacEE DaDddeaAAbcBABaaeCeBDDc

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCAc  DE DcADCddbbaA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EECb                                    

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen          B          

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVKET AL 143 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,483 271,510 18 166 178 291 2550

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 2 4 1,00 10 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 8 28 1,00 3 1,41 1,36 9,32

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,12 0,11 0,91

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,05 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 -0,03 0,35 3,63

Toplam: 120 22 84 1,00 1 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe aEeddBCeeaddcebCdbEAAeEbBddccaBCeeecacad

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal acAdbabdDecadebabecc     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik bdEaBccCddCEdaacbcdeCeddbccdbdcedDCe    

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen eacddaccdD          

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 1 1 33
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYDANUR KIZILTAŞ 156 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,335 271,510 17 164 176 289 2543

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 22 1,50 4 7,53 9,73 22,30

Toplam: 120 7 22 1,50 1 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe CEabcBabecbddeaebDcAbebceAbAb           

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 3 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN DEMİR 159 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,718 271,510 1 2 2 21 757

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 1,41 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,11 0,91

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,05 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 -0,03 0,35 3,63

Toplam: 120 62 21 56,75 47 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe CcDbBBCDadCadBECEDcAcDEABACAcBBCDCDABDCA

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CBAacE CDBbEAdaEACAD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik ECEEB  bBECE CBA eBB d eb E b           

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen             E   c C 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFİSLAM AKYILDIZ 140 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 22 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 37 -6,25 -16 7,53 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,57 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,49 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,33 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,89 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 4,27 4,74 9,11

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 1,30 1,26 7,91

Geometri 10 2 8 0,00 0 0,11 0,11 1,41

TYT Matematik 40 6 34 -2,50 -6 1,41 1,36 9,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,12 0,11 0,91

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,05 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 -0,03 0,35 3,63

Toplam: 120 21 99 -3,75 -3 13,18 16,19 44,37

TYT Türkçe EabcbdcbdabdecccbcbacbcabcbcBccCbbaecabc

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCeEBeDEdeababaCbcab     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik dbdcaeeccdEdccdBdBceaeebBccedeDCbbeaeecb

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen cdAacdCdbBedAccCaaca

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 7 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 1 2 33
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDÜLHADİ ENGİN 290 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 9 -0,25 -1 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 14 -0,50 -3 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 9 -1,25 -3 0,82 1,36 9,32

Toplam: 120 6 32 -2,00 -2 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe CcbdBcdacab                             

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal ecbBcdaaeBcada b C b     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik cbcaBdbaca                              

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET İSTEMİHAN 364 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,948 271,510 13 104 116 219 2349

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 5,12 4,74 9,11

Toplam: 120 19 20 14,00 12 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe Cb  cBb D bc B eEcEAdDadBACAde CedeA    

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal C  cEEc   e    EAd c     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 6 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET UÇAR 253 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,535 271,510 19 172 184 297 2559

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 30 1,50 4 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 19 -3,75 -19 5,12 4,74 9,11

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,38 0,11 0,91

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,21 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 0,21 0,35 3,63

Toplam: 120 11 68 -6,00 -5 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe abEcCd abDcbBedEdeacEAeBdcaeddcaaDbeabcd

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal caecacaadbdebacCaebb     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Fen cdecbBdaeaedeccbabee

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETBAL 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,003 271,510 18 168 180 293 2553

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 25 3,75 9 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 0,82 1,36 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,38 0,11 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,21 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,21 0,35 3,63

Toplam: 120 13 50 0,50 0 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe aecaeaB EeEdeeEdCe DEd dAdebdba e accDDc

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal daddaeaEdbacDbceadab     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik abdEbc                                  

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen a b                 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 7 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EFE BAŞAK 228 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,305 271,510 12 102 114 217 2344

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 14 -0,50 -3 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 5 11 2,25 8 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 6 13 2,75 7 0,82 1,36 9,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,38 0,11 0,91

Kimya 7 2 4 1,00 14 -0,21 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 0,21 0,35 3,63

Toplam: 120 29 60 14,00 12 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe aceadBCeedCbBccCdDEAADa BAaedc d CeeaDa 

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal aBeaEbbdc ab caE eca     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik EdcEcec  aeb   A AB  b      ccabE       

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen AcEbcdBeeDc cA  cDeb

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 5 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÖK 190 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,145 271,510 14 109 121 224 2370

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 18 8,50 21 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,82 1,36 9,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,38 0,11 0,91

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,21 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,21 0,35 3,63

Toplam: 120 19 24 13,00 11 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe CEa eBC   Cbec dEDEbcc bdACccBe eCDbda  

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal bcA  ED DB               

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik ddb               B                     

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen             c       

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ANGEL Dİ MARİA 22 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,580 271,510 3 7 8 48 1324

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 0,82 1,36 9,32

Toplam: 120 47 18 42,50 35 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe CaDaBBC DEddcBECcDEAADEABACAABBCDCDAdaCA

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal bdABEEbdDBDEAadEdCAD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik b EE     E   a               c          

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CRİSTİANO RONALDO 7 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,580 271,510 7 51 60 140 2077

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,82 1,36 9,32

Toplam: 120 29 21 23,75 20 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe aCa CBe  DddacEECbaDEAABAAbcc Bb eC BDDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal  CAcaBDd D   a CE c      

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  d E                  a        C        

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 5 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CUMA ŞİMŞEK BEY 485 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,305 271,510 5 31 39 108 1853

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,82 1,36 9,32

Toplam: 120 36 28 29,00 24 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe cCEaCBdcEDbCBdabCDaDEdABAACcedeCCDaAdaDb

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCAaeBDEaDcADCaeEbDd     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EEeb                                    

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HEDİYE DANSUK 95 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,955 271,510 1 3 4 39 1216

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 0,82 1,36 9,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,38 0,11 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,21 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,21 0,35 3,63

Toplam: 120 50 19 45,25 38 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe CE EBBCbDECEcBECEDEAcDEABACceBBCeCDABaCc

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CBdBEEbCDBDEAdbEAaeD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik E Ed  a      Ca d                       

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen   E             c C 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN YAYĞIN 278 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,013 271,510 6 32 40 109 1860

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,82 1,36 9,32

Toplam: 120 34 20 29,00 24 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe aCEaCBd  DE ccaECDbDEdABbACABbBCCD AdaeA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BC   BcEd EA  deEdDA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  E E  a     c                           

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ARI 265 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,093 271,510 11 99 111 213 2339

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 19 7,25 18 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 0,82 1,36 9,32

Toplam: 120 22 31 14,25 12 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe cCbaeBBDaeadBccECeccEAABAb ba     ad   b

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal dCeEBaDEab     CEbbA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik d CE c         a   e        d           

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 3 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
LİONEL ANDREAS MESSİ 10 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,593 271,510 2 6 7 47 1323

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 0,82 1,36 9,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,38 0,11 0,91

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,21 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,21 0,35 3,63

Toplam: 120 47 19 42,25 35 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe cCE CBd ED CBdabCDaDEAABAACcBAeCCDCAdaDb

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCAa BDE  cADCaCEbDd     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik EE E  B       ABA        c     C        

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen E            c    c 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZZI CENAK 483 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,618 271,510 4 30 38 107 1851

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 0,82 1,36 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,11 0,91

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,21 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,21 0,35 3,63

Toplam: 120 36 27 29,25 24 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe cCEcCBd EDECB adCD DEAcBAACcBAeCCebAcaDb

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCAa BDE  cADCaeEbDd     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik cE d b   e   a e                        

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen d            d      

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
S*A MSİ* 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,513 271,510 17 156 168 280 2525

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 5,12 4,74 9,11

Toplam: 120 15 45 3,75 3 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe ceaDeBabdeaCBadEaDEDdbAcAdCdacedbaCdabDb

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal debcaebaCbdcbbcbacDe     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA HATUN FENEŞ 121 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,573 271,510 10 72 84 180 2236

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 10 -1,50 -5 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 10 -1,50 -4 0,82 1,36 9,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,38 0,11 0,91

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,21 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 0,21 0,35 3,63

Toplam: 120 29 44 18,00 15 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe ab  CBB  aEdccEcCDcDEAbe ACABcBbCeCddaDc

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal Be EadbEaDEbDaa E bA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik cEbca  dc   b  c         b b            

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen E b be   ce  cd C c 

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA KESER 194 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,090 271,510 8 65 76 165 2159

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 0,82 1,36 9,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,38 0,11 0,91

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,21 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,21 0,35 3,63

Toplam: 120 30 37 20,75 17 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe Ca beBC a db a CdDEbAcEABACbcBBeebeAdDCe

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal d ABEE d Bcbd dEACAa     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik c c c   a    C            c             

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen bD  c  e    c adA Ce

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMRAN ŞEKER 218 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,640 271,510 16 120 132 237 2403

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,82 1,36 9,32

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,38 0,11 0,91

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,21 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,21 0,35 3,63

Toplam: 120 22 44 11,00 9 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe aecabBeaaedbaeEECbEcEAAeAbdeBcBadbaeaaeA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal adcEacaEbDcADaaCb cA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  c      e        a             C        

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen E A          c      

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFİSLAMDEMİRTAŞ 225 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,823 271,510 9 70 82 177 2200

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 3 10 0,50 1 0,82 1,36 9,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,38 0,11 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,21 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,21 0,35 3,63

Toplam: 120 28 35 19,25 16 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe cCbeCBB   EddBEECcbccAA AbaeBcc eeC deeA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BaAE B E aEA   eE bA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  cCE aa       cBe  d     ca be          

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen E be                

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 6 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 4 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA NUR AÇMA 196 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,753 271,510 15 113 125 229 2382

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 20 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 25 7,75 19 12,54 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,42 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,56 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,57 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,56 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,12 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 0,65 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,18 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2 0,82 1,36 9,32

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,38 0,11 0,91

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,21 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,26 1,57

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,21 0,35 3,63

Toplam: 120 25 50 12,50 10 18,70 16,19 44,37

TYT Türkçe eceEcBCDccdbBdbabcdAbDcABdaccBBbDaeAdDa 

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal aBd EEadDccccdaEACeD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik Edca bb       a d                       

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen cDEd    ecdcc       

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
* E  EP D   NR   İM 0 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 28 -5,00 -17 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 3 6 1,50 15 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 5 34 -3,50 -9 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 19 80 -1,00 -1 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe caEbaecDaabdadcEeDcaaeeedcCbdccaCaCAabce

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal daedceaECaaADCBeaeac     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik dbaEbcabedadcacdcdeebCcecdccbebaebD aDcA

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 3 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
A  EAK*  * ÜY I 738 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,120 271,510 23 170 182 295 2557

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 24 -2,00 -5 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 12 0,00 0 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 0,30 1,36 9,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,07 0,11 0,91

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,10 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,04 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 -0,20 0,35 3,63

Toplam: 120 9 48 -3,00 -3 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe bacbedCea Cddeb d   cea de Acc    ce bbA

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal acecdbD Dd Ec acd c      

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik Ee   A    d    c             c          

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen ba        cecc b  d 

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 3 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDU LAMET DEMİRKIR 346 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,530 271,510 4 38 46 117 1913

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 31 13 27,75 23 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe cC  CBd EaEdBdEEC EDdA dAA AB BCee  dD A

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCAE  D   EA  eCaAcA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik                             E           

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDÜLKADİR KILIÇER 367 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,245 271,510 6 56 65 147 2111

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 26 15 22,25 19 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe Cc  eBCcaECE  Ee DEA DEABdCA B ebbeAda  

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal bBA E   D   A  cA Ac     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik                           E             

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 4 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURRAHMAN ORHAN 370 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,058 271,510 9 68 79 171 2173

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 26 22 20,50 17 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe cCE CB   aEacBbcCDdcEAAeAdaABc CCe  aaDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal  CcE acEdD     CEbaA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  d E                                    

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURRAHMAN ORHAN 370 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,058 271,510 9 68 79 171 2173

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 26 22 20,50 17 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe cCE CB   aEacBbcCDdcEAAeAdaABc CCe  aaDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal  CcE acEdD     CEbaA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  d E                                    

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURREZZAK DEMİ R 328 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,140 271,510 13 111 123 227 2380

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 23 41 12,75 11 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe cCEaCBB aDcdBdcdbbEDEAcdAebcBceCae baDbA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BebdadcbaD Ae ddEdDb     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik cE E  d     d d          a      c       

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ KAYA 379 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 3 7 1,25 13 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 7 33 -1,25 -3 0,30 1,36 9,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,07 0,11 0,91

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,10 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,04 0,26 1,57

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 -0,20 0,35 3,63

Toplam: 120 26 94 2,50 2 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe cacbCcBedbdbeeacdcaedAcebAacBccCdDecaaeb

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal adeEBcbECDabcdaaEbcA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik bbbEbeddadaaacAcccccdddddaDcEecbacDcbbEA

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen aaAaeBbBbBccddEeabdc

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 3 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BASAN BÜŞRA NUR 391 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,703 271,510 5 47 55 135 2008

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 30 18 25,50 21 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe ECc CBB  abdBcEECDaDdAABAAecBAee DC  Dcc

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal Bbc   DEa cA   CE De     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik    E           B                        

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERA  USANMAZ 327 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,345 271,510 16 136 148 260 2484

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 13 -1,25 -6 3,71 4,74 9,11

Toplam: 120 15 33 6,75 6 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe bc  BBCc  CEBcaCdccAdD   AdcbBaeeCcbaedA

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal bBcedbDdba     cdacc     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 2 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN KARACAN 331 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,348 271,510 22 163 175 288 2542

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 31 0,25 1 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 2 8 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 9 31 1,25 3 0,30 1,36 9,32

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,07 0,11 0,91

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,10 -0,02 1,15

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,04 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 -0,20 0,35 3,63

Toplam: 120 25 94 1,50 1 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe acaadcbDeadbeccCbDbbdDdeaAeAeaed deABeac

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal eeAecEDdDdacAeCEdebc     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik dCaEabDdacbEEbedccdeCddbaebedEcbabCDebcb

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen bccadddcaaeadcddeDea

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 6 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 1 2 33
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN TOSUN 324 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,313 271,510 8 62 72 161 2146

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 0,30 1,36 9,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,07 0,11 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,10 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,20 0,35 3,63

Toplam: 120 27 23 21,25 18 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe bcD eBC  cCd a bccEA DEAdACAcBcaeeDABDC 

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal   dBEED  c     EACec     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik b dd    BE                              

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen c                   

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH IŞIKDAĞ 393 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,745 271,510 3 28 34 100 1794

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 35 17 30,75 26 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe CaeaBBCcDEC ccaCEDEAADEABACAcBBCeCeABaCb

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal  BA EE  ca     cdCcD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik E       B                               

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FETULLAH ALTUNDAĞ 323 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,013 271,510 7 61 70 156 2133

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 27 22 21,50 18 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe cCaaCBe  adCa EcbcEDEAcdAACABcceaeC BDDA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal      B E D    eCEAce     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik d  b  B     E                           

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL DEMİR 383 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,290 271,510 14 124 136 242 2425

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 16 24 10,00 8 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe CEeEdBCaaEacBBdCdDbcb   c               

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CBdcc c b   d  aACAb     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik abdcB                                   

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 1 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN TURMAK 343 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,900 271,510 21 161 173 285 2538

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 5 35 -3,75 -9 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 22 78 2,50 2 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe CaedBcCabcbdeeaCEcEAcccbeACccBaeDCecaabd

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal dadaEEDCbccaeadcbaeD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik dedbadcdeabcbbdAecadCaBdbeadAbecaceacbDa

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 3 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL BUDAK 326 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,053 271,510 17 140 152 264 2496

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 3 2,25 6 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 0,30 1,36 9,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,07 0,11 0,91

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,10 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,26 1,57

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 -0,20 0,35 3,63

Toplam: 120 12 25 5,75 5 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe Cced  C D                               

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CBAeEbDCDee Aabcdebb     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik ca ded                                  

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

TYT Fen eeEdd  b  e         

Cevap Anahtarı B ADECACBABDBBEACEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR ÖLMEZ 0 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,190 271,510 15 130 142 250 2451

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 13 -1,25 -6 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 16 29 8,75 7 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe cC  CBe   d c EcdbcDE A  AaAB cCdDC aee 

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BbcdeabbdD     acdcc     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik    E        a                  e        

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 1 43
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M ZÜBEYİR BULUU 306 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,040 271,510 11 80 92 191 2269

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 22 20 17,00 14 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe cCdeCB   aaCe EdCD DE Acc dABe     b   A

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCAEeeDb D     CbbDc     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik b   C  e                                

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 2 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 3 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE RIZVANOĞLU 118 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,898 271,510 2 23 29 88 1702

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 39 24 33,00 28 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe aCEDCBBaaDdCadEECDEDEAcBAACdacBCCeCcaaeA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BabcecDEaDcAD dCEADe     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik  E E                        E  C        

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
R*M*  O D U 0 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,228 271,510 20 145 157 269 2503

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 10 -0,50 -3 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 18 -2,50 -8 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 18 -2,50 -6 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 19 53 5,75 5 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe dEDEaaCDcabbBcdddDdeADaAcbeAcBBCeabcebCc

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal adddEaDdeee e            

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik dadbeeDaadecadBedcac                    

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 2 5 29
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ABUR 336 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 35 -3,75 -9 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 3,71 4,74 9,11

Toplam: 120 10 50 -2,50 -2 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe acededaDeEbceabadebddbcbecCAccceeaabeaeA

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal aaAeEbcCDeaEdedbdebc     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 9 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME KEMALOĞULLARI 40 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,440 271,510 1 12 16 64 1544

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 0 12,00 60 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 40 11 37,25 31 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe CaDEBBC DEd BBbCdDEAdDcAB CdABBCebDAd CA

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CB  EE CDBD A  EAC       

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB

TYT Matematik E E      b                              

Cevap Anahtarı B ECEEBADCBECEECBAAABBCCBADDEBAEDDEDCDAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL YILDIZ 375 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,585 271,510 18 142 154 266 2498

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 20 6,00 15 9,72 9,73 22,30

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 11 21 5,75 5 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe cbbaCedb DECaecdCbaDEAdB baddAcCa       

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Matematik c                                       

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 6 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL YILDIZ 375 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,585 271,510 18 142 154 266 2498

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 20 6,00 15 9,72 9,73 22,30

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 11 21 5,75 5 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe cbbaCedb DECaecdCbaDEAdB baddAcCa       

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Matematik c                                       

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 6 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYTAÇ 329 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,715 271,510 12 108 120 223 2367

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 26 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 9,72 9,73 22,30

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,28 1,88

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,38 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,97 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 3,71 4,74 9,11

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,22 1,26 7,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,11 1,41

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,30 1,36 9,32

Toplam: 120 23 39 13,25 11 13,53 16,19 44,37

TYT Türkçe aCabCBBDceadeedbCDEccAABAAeccdBCeedbaaaA

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal daeEeBcEdabbDacCbcDc     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik Eb                                      

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜLDEMİRKIRAN 380 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,515 271,510 2 98 110 211 2334

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 3 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 28 4,00 10 2,83 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,08 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,33 1,28 1,88

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,50 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,92 4,74 9,11

Toplam: 120 23 35 14,25 12 10,33 16,19 44,37

TYT Türkçe bceceBCabaCE BabbbEAcccAedCccBeebaaAacde

Cevap Anahtarı B CEDEBBCDDECEBBECEDEAADEABACAABBCDCDABDCA

TYT Sosyal CBeBEE aDBDEbeaEAbeD     

Cevap Anahtarı B CBABEEDCDBDEABCEACADAEBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 9 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KANDAR 399 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,675 271,510 1 66 77 166 2163

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 3 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 2,83 9,73 22,30

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,08 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,33 1,28 1,88

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,50 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,00 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 7,92 4,74 9,11

Toplam: 120 25 18 20,50 17 10,33 16,19 44,37

TYT Türkçe  b  CBe  aECB aEb cDEAceAdCcBce eeC     

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal BCeEBB Ea EbD dCEAD      

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 6 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
LOKMAN 0 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 3 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 36 -5,00 -13 2,83 9,73 22,30

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,08 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,33 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,50 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 7,92 4,74 9,11

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 -0,83 1,26 7,91

Geometri 10 2 8 0,00 0 0,00 0,11 1,41

TYT Matematik 40 6 34 -2,50 -6 -0,83 1,36 9,32

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,25 0,11 0,91

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,17 -0,02 1,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,33 0,26 1,57

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 0,42 0,35 3,63

Toplam: 120 21 99 -3,75 -3 10,33 16,19 44,37

TYT Türkçe badeCaeccccaecbEaeceabdceAbcdeeedcbAdacb

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal adbdceaECDadbecaEbDA     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik bEadbeabdCcCdabecaeBdaceacbedeedacbeCaEb

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen aebDccCcAebdcaECdbea

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 9 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 1 2 33
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Ekstrem Beta Seri TYT Denemesi

ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÖZEL ARTI DEĞER ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜ PSABR İKRAL 99 12Z

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,833 271,510 1 169 181 294 2554

Puanı Hesaplanan: 172 184 297 2559

Katılımlar: 1 189 202 317 2591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 29 -0,25 -1 -0,25 9,73 22,30

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,41 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,28 1,88

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 0,69 2,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,25 1,36 2,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 4,00 4,74 9,11

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,00 1,26 7,91

Geometri 10 3 7 1,25 13 1,25 0,11 1,41

TYT Matematik 40 9 31 1,25 3 1,25 1,36 9,32

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -1,75 0,11 0,91

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -1,75 -0,02 1,15

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -1,50 0,26 1,57

TYT Fen 20 0 20 -5,00 -25 -5,00 0,35 3,63

Toplam: 120 23 92 0,00 0 0,00 16,19 44,37

TYT Türkçe aCcaCde   dae EdebdbEecdbdbceAdCebCbeaeb

Cevap Anahtarı A ECEDCBBDEDECBBEECDEDEAABAACABABCCDCABDDA

TYT Sosyal dbAEBBeEdDbebdcdcA e     

Cevap Anahtarı A BCAEBBDECDEADCBCEADABAEBC

TYT Matematik dEedbadeaedaEbAdeBdcbaceacDcEacbec*eCbEA

Cevap Anahtarı A EECECDBABCECEEABABABCCBABEDAEDDCDEDDCDEA

TYT Fen aadeceacbebdbcbdaeca

Cevap Anahtarı A ECADABCBABDBAEECCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 6 14
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 3 1 2 33
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Periyodik Sistemin Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
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